证券代码：300446     证券简称：乐凯新材     公告编号：2016-007

保定乐凯新材料股份有限公司

关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售股份的数量为 24,659,173 股，占公司股份总数的 40.16%，

可上市流通的股份数量为 22,241,060 股，占公司股份总数的 36.22%。

2、本次解除限售股份可上市流通时间为 2016 年 4 月 25 日。

一、公司首次公开发行前已发行股份情况：

保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员

会《关于核准保定乐凯新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许

可[2015]551 号）核准，首次向社会公开发行人民币普通股 1,540 万股。经深圳

证券交易所《关于保定乐凯新材料股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市

的通知》（深证上[2015]157 号）同意，公司发行的人民币普通股股票于 2015 年

4 月 23 日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。公司首次公开发行前股份总数为

46, 000, 000 股，发行后股份总数为 61, 400, 000 股。

截止本公告之日，公司总股份数为 61, 400, 000 股，公司有限售条件股份总

数为 46, 000, 000 股，占公司总股本的 74.92%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

（一）本次申请解除限售股份限售股东承诺情况

本次申请解除股份限售的股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招

股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市公告书》中承诺情况如下：

1、公司全体自然人股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让

或者委托他人管理其直接或间 接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，

也不由公司回购其直接或间 接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。

2、在公司担任董事、监事或高级管理人员的股东刘彦峰、陈必源、锁亚强、

张作泉、王德胜、周春丽承诺：上述限售期满后，在其任职期间每年转让的股份

不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 25%；离职后六个月内，不转让其直

接或间接持有的公司股份；若其在公司股票上市之日起六个月内申报离职，自申

报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；若其在公司股票

上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内

不转让其直接或间接持有的公司股份。

3、公司董事、高级管理人员刘彦峰、陈必源、锁亚强、王德胜、周春丽承

诺：当首次出现公司股票上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均

低于公司的股票发行价格，或者公司上市后 6 个月期末收盘价低于公司的股票发

行价格之情形，其持有的公司股票锁定期将在原承诺锁定期限基础上，自动延长

6 个月。如公司已发行派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述

收盘价格指公司股票复权后的价格。

自锁定期限届满之日起 24 个月内，如其试图通过任何途径或手段减持公司

首次公开发行股票前其已持有的公司股票，则减持价格应不低于发行价格。如其

减持公司股票前，公司已经发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，

则减持价格应不低于发行价格除权除息后的价格。

（二）公司骨干及核心技术人员刘彦峰、锁亚强、张作泉、王德胜、陈必源、

周春丽、俞新荣、张运刚、阳灶文、王平、马文娟、刘宏燕、王子钰、胡健林、

王义军、刘嘉秋、刘锡刚、董旭辉、李娜共同承诺：自公司股票上市之日起三十

六个月内，上述 19 名承诺人合计自愿锁定 1,005,750 股股份，占公司总股本的

1.64%。若在股份锁定期间发生资本公积转增股本、派送股票红利等使股份数量

发生变动的事项，上述锁定股份数量相应调整。

（三）本次申请解除股份限售的股东严格遵守履行了上述承诺，未发生违反

上述承诺的情形。

（四）本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，

公司对其不存在违规担保情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

（一）本次解除限售股份可上市流通日为 2016 年 4 月 25 日。

（二）本次解除限售股份的数量为 24,659,173股，占公司股份总数的 40.16%，

可上市流通的股份数量为 22,241,060 股，占公司股份总数的 36.22%。

（三）本次申请解除股份限售的股东人数共计 193 名，全部为自然人股东。

（四）本次解除限售股份及上市流通具体情况如下：

单位：股

序号 股东全称
所持限售股份

总数

本次解除限

售数量

本次实际可上

市流通数量
备注

1 刘彦峰 1,871,362 1,600,044  467,841
董事、总经理；

部分锁定

2 锁亚强 603,508 516,009  150,877
副总经理； 部

分锁定

3 翟保定 594,350 594,350  594,350

4 俞新荣 576,954  493,305   493,305  部分锁定

5 张运刚 569,841  487,223   487,223  部分锁定

6 高和平 546,888 546,888  546,888

7 张作泉 471,193 402,877  117,798
监事会主席；

部分锁定

8 王德胜 460,811 394,001  115,203
副总经理； 部

分锁定

9 吴微 452,452 452,452  452,452

10 李连生 418,178 418,178  418,178

11 阳灶文 393,802  336,707   336,707  部分锁定

12 陈康永 393,033  393,033   393,033

13 王平 379,242  324,258   324,258  部分锁定

14 廖双全 372,380  372,380   372,380

15 马文娟 369,899  316,269   316,269  部分锁定

16 梁国忠 357,738 357,738  357,738

17 仲吉田 353,597 353,597  353,597

18 陈必源 316,813 270,880  79,203
董事； 部分锁

定

19 范香胜 296,230 296,230  296,230

20 周春丽 273,089 233,496  68,272

财务总监、董

事会秘书； 部

分锁定

21 张丽 242,257 242,257  242,257

22 陈胜恩 233,543 233,543  233,543

23 董迎春 230,463 230,463  230,463

24 韩桂元 225,069 225,069  225,069

25 刘宏燕 209,259  178,920   178,920  部分锁定

26 崔国祥 207,503 207,503  207,503

27 刘红霞 201,890 201,890  201,890

28 耿素玲 198,892 198,892  198,892

29 张杰 198,892 198,892  198,892

30 张立忠 198,892 198,892  198,892

31 陈鸿艳 195,705 195,705  195,705

32 刘洪彬 195,387 195,387  195,387

33 李建鸣 192,799 192,799  192,799

34 姚军 189,135 189,135  189,135

35 王国胜 189,135 189,135  189,135

36 韩贺兴 189,135 189,135  189,135

37 石玉章 185,622 185,622  185,622

38 王艳萍 181,910 181,910  181,910

39 李兰波 177,499 177,499  177,499

40 陈华 169,650 169,650  169,650

41 陈建国 168,116 168,116  168,116

42 潘惠君 168,116 168,116  168,116

43 雷建国 166,707 166,707  166,707

44 刘汉来 165,313 165,313  165,313

45 王子钰 162,215  138,697   138,697  部分锁定

46 邵立 161,128 161,128  161,128

47 田进才 157,320 157,320  157,320

48 张乃成 154,340 154,340  154,340

49 刘志刚 153,648 153,648  153,648

50 朱明芳 152,687 152,687  152,687

51 魏祥玉 151,537 151,537  151,537

52 吴云发 149,748 149,748  149,748

53 殷万里 146,376 146,376  146,376

54 刘文明 146,191 146,191  146,191

55 贾玉 145,155 145,155  145,155

56 赵星 145,155 145,155  145,155

57 张宁 145,155 145,155  145,155

58 刘金忠 145,155 145,155  145,155

59 赵胜岭 145,155 145,155  145,155

60 王康永 145,155 145,155  145,155

61 杨勇 145,155 145,155  145,155

62 王进良 142,353 142,353  142,353

63 陈丽欣 139,277 139,277  139,277

64 李跃辉 137,761 137,761  137,761

65 陈亚军 137,761 137,761  137,761

66 倪建从 137,724 137,724  137,724

67 杨清 136,726 136,726  136,726

68 张俊国 131,113 131,113  131,113

69 杨炳建 128,296 128,296  128,296

70 唐小红 121,437 121,437  121,437

71 王秋生 117,481 117,481  117,481

72 衣春亭 114,801 114,801  114,801

73 闫保平 110,941 110,941  110,941

74 李少普 108,079 108,079  108,079

75 刘涛 107,051 107,051  107,051

76 庞国辉 105,617 105,617  105,617

77 胡健林 104,404  89,267   89,267  部分锁定

78 张士红 103,672 103,672  103,672

79 刘勤 102,489 102,489  102,489

80 金磊 100,914 100,914  100,914

81 徐继民 99,660 99,660  99,660

82 郑晓红 99,235 99,235  99,235

83 牛晓东 99,235 99,235  99,235

84 田四雨 97,435 97,435  97,435

85 王福英 94,699 94,699  94,699

86 郭铁红 94,643 94,643  94,643

87 焦红 94,643 94,643  94,643

88 关江伟 94,643 94,643  94,643

89 霍学青 94,643 94,643  94,643

90 屈洪丽 94,643 94,643  94,643

91 李万钧 94,643 94,643  94,643

92 许俊英 94,643 94,643  94,643

93 赵建革 94,643 94,643  94,643

94 张建国 94,643 94,643  94,643

95 李强 91,841 91,841  91,841

96 范香忠 87,249 87,249  87,249

97 殷春生 87,249 87,249  87,249

98 胡彦红 87,249 87,249  87,249

99 朱庆玲 86,757 86,757  86,757

100 迟丽 81,655 81,655  81,655

101 崔同来 80,867 80,867  80,867

102 王东 79,499 79,499  79,499

103 魏建 79,499 79,499  79,499

104 郭育新 76,275 76,275  76,275

105 张桂军 76,275 76,275  76,275

106 杜红霞 73,757 73,757  73,757

107 王娟娟 73,709 73,709  73,709

108 时玮 72,803 72,803  72,803

109 田君欢 71,517 71,517  71,517

110 李俊明 68,880 68,880  68,880

111 王兰生 68,880 68,880  68,880

112 赵晓红 68,880 68,880  68,880

113 杨惠敏 67,091 67,091  67,091

114 孟立新 63,253 63,253  63,253

115 段彦萍 63,220 63,220  63,220

116 刘艳君 62,429 62,429  62,429

117 孙辉 61,131 61,131  61,131

118 王晓宇 59,696 59,696  59,696

119 周小梅 59,678 59,678  59,678

120 刘勇红 59,157 59,157  59,157

121 王新田 58,561 58,561  58,561

122 安丽 58,406 58,406  58,406

123 李保荣 57,814 57,814  57,814

124 黄亚娟 57,652 57,652  57,652

125 苑东杰 57,522 57,522  57,522

126 郝元波 57,419 57,419  57,419

127 王国义 56,964 56,964  56,964

128 尹万云 55,419 55,419  55,419

129 王义军 55,341  47,317   47,317  部分锁定

130 郝培力 55,119 55,119  55,119

131 陶贵龙 55,067 55,067  55,067

132 路月萍 55,056 55,056  55,056

133 吴福东 54,398 54,398  54,398

134 冯贤权 53,655 53,655  53,655

135 王惠恋 52,831 52,831  52,831

136 郑素平 52,738 52,738  52,738

137 邢东培 52,405 52,405  52,405

138 黄二钢 51,688 51,688  51,688

139 唐永恒 51,496 51,496  51,496

140 梁红志 51,366 51,366  51,366

141 王友玲 51,348 51,348  51,348

142 邢翠燕 51,119 51,119  51,119

143 马岩 50,401 50,401  50,401

144 要淑华 50,109 50,109  50,109

145 季长生 49,873 49,873  49,873

146 董抒 49,274 49,274  49,274

147 史育文 49,111 49,111  49,111

148 臧冀青 48,812 48,812  48,812

149 刁 军 47,824 47,824  47,824

150 于玫 47,603 47,603  47,603

151 刘冬至 47,029 47,029  47,029

152 李智慧 46,586 46,586  46,586

153 陈利利 46,260 46,260  46,260

154 乔媛 45,861 45,861  45,861

155 代楠 44,131 44,131  44,131

156 王梅 43,732 43,732  43,732

157 朱亚利 43,732 43,732  43,732

158 刘立勇 43,732 43,732  43,732

159 庞立新 43,732 43,732  43,732

160 徐立荣 43,732 43,732  43,732

161 王敏 43,732 43,732  43,732

162 刘嘉秋 40,238  34,404   34,404  部分锁定

163 李秀荣 40,071 40,071  40,071

164 林建 39,539 39,539  39,539

165 崔红芳 38,248 38,248  38,248

166 李伟（女） 38,234 38,234  38,234

167 王明 34,947 34,947  34,947

168 刘锡刚 34,891  29,832   29,832  部分锁定

169 张潇潇 30,299 30,299  30,299

170 赵华娟 30,299 30,299  30,299

171 宋萌 27,552 27,552  27,552

172 董旭辉 27,519  23,529   23,529  部分锁定

173 阎俊波 25,763 25,763  25,763

174 时伟玲 25,763 25,763  25,763

175 董社昌 25,763 25,763  25,763

176 肖艳军 21,903 21,903  21,903

177 李春柳 21,171 21,171  21,171

178 武江涛 21,171 21,171  21,171

179 曹晨飞 21,171 21,171  21,171

180 张慧慧 21,171 21,171  21,171

181 廖颖 19,381 19,381  19,381

182 于常利 18,368 18,368  18,368

183 李伟（男） 16,579 16,579  16,579

184 李娜 16,579  14,175   14,175  部分锁定

185 任彦忠 16,579 16,579  16,579

186 杨茉 11,987 11,987  11,987

187 常欣 11,987 11,987  11,987

188 邸兰涛 11,987 11,987  11,987

189 柳进 11,987 11,987  11,987

190 杜文杰 9,184 9,184  9,184

191 屈晓明 9,184 9,184  9,184

192 满玉梅 7,395 7,395  7,395

193 周白雪 7,395 7,395  7,395

合计 25,664,923 24,659,173 22,241,060 ---

四、保荐机构的核查意见

保荐机构经核查后认为：持有公司有限售条件流通股份的股东已严格履行相

关承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通数量及时间符合《中华人民共和

国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性

文件的要求；截至核查意见出具日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、

准确、完整。中信建投证券股份有限公司对公司本次限售股份上市流通无异议。

五、备查文件

1、限售股份上市流通申请书；

2、限售股份上市流通申请表；

3、股本结构表和限售股份明细表；

4、保荐机构核查意见。

特此公告。

保定乐凯新材料股份有限公司董事会

2016 年 4 月 20 日