关于持股 5%以上股东减持补救措施的公告

1

股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2016-032

浙江华友钴业股份有限公司

关于持股5%以上股东减持补救措施的公告

2016年4月22日，公司收到持股5%以上股东中国-比利时直接股权投资基金（以

下简称“中比基金”）管理人海富产业投资基金管理有限公司（简称“海富产业”）

发给公司的《关于浙江华友钴业股份有限公司持股5%以上股东减持的补救措施》的

函件，并要求公司进行公告。

函件具体内容如下：

一、中比基金减持基本情况

中比基金所持公司股票托管单位上海海通证券资产管理有限公司（以下简称“海

通资管”）在系统升级测试过程中，为测试股份是否顺利进账及交易是否畅通，卖

出了中比基金所持公司 29,400 股，占公司总股本的 0.0055%，平均成交价格为 17.47

元/股。本次减持前，中比基金持有公司34,400,000股，占公司股份总数的6.4276%；

本次减持后，中比基金持有公司 34,370,600 股，占公司股份总数的 6.4221%。本次

测试期间的卖出交易违反了证监会最新发布的关于大股东减持需预先披露减持计划

的规定以及中比基金的承诺。中比基金股票托管方海通资管承诺，今后会严格管理，

审慎操作，避免上述情况的再次发生。具体情况详见公司 3月 5日发布的《浙江华

友钴业股份有限公司关于持股 5%以上股东减持股份的公告》（2016-016 号）。

持股 5%以上的股东中国-比利时直接股权投资基金及关联方保证向本公司提

供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
二、股东关于本次减持的补救措施

中比基金、海富产业和海通资管协商制定补救措施，具体如下：

以误减持日作为减持预披露日，误减持价格高于误减持日后第15个交易日市场

均价的差额部分为违规减持收益，此违规减持收益归上市公司所有。

由于海通资管经营范围限制，其不能在二级市场上买入股票。海富产业作为中

比基金的管理人愿在不违反《证券法》相关规定的前提下，按照中国证监会及上交

所有关窗口期购入股票的法律法规及有关证券监管要求，在本公告日后三个交易日

内以其名义买入误减持同等数量的华友钴业股票，并承诺一年内不减持（但如果在

一年后进行减持的价格低于买入的价格，则差额部分应由海通资管承担）。海富产

业为弥补海通资管本次误减持操作而买入的华友钴业股票，如买入价格低于误减持

价格，其差额部分收益也归上市公司所有。

海通资管将进行严肃的事后反思，加强与海富产业的沟通以及各部门之间的互

相监督，提高员工合规意识及风险控制能力。海通资管承诺今后会严格管理，审慎

操作，在证券交易系统交易过程中谨慎确认，勤勉尽责，避免上述情况的再次发生。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

                                            2016 年 4 月 22 日