证券代码：300050          证券简称：世纪鼎利        公告编号：2016-017

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

关于限售股份上市流通提示性公告

特别提示：

1、 本次解除限售股份数量为2,441,008股，占公司总股本的0.9785%；实际

可上市流通的数量为2,441,008股，占公司总股本的0.9785%。

2、 本次解除限售股份可上市流通日为2016年4月27日。

一、本次申请解除限售的股份来源

2014年11月26日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）证监

许可【2014】1226号批准，珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）

以发行股份及支付现金的方式购买陈浩等16名交易对方持有的智翔信息100%股

份，其中非公开发行新股33,457,233股，性质为有限售条件流通股，上市日为2015

年1月12日，公司总股本由216,000,000股增加至249,457,233股。

截至目前，公司总股本为249,457,233股，其中限售股87,936,988股，无限

售条件流通股161,520,245股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、申请解除股份限售的股东的承诺事项

根据证监会《关于核准珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司向陈浩等发行股

份购买资产的批复》（证监许可【2014】1226号）的文件，在本次发行股份购买

资产过程中，交易对方张钦礼、上海智畅投资管理有限公司（以下简称“上海智

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

畅”）对获得的世纪鼎利增发股份锁定承诺如下：

（1）通过本次交易获得的世纪鼎利增发股份自本次发行结束之日起12个月

内不通过任何方式转让。

（2）在前述基础上可按如下条件分四期转让：在本次发行结束满12个月且

在2014年度《专项审核报告》公告日后的两个交易日后，可以转让不超过其持有

的世纪鼎利股份总数（为本次交易获得的世纪鼎利增发股份加上因权益分派增加

的股份）25%的股份；在2015年度《专项审核报告》公告日后的两个交易日后，

可累计转让不超过其持有的世纪鼎利股份总数（为本次交易获得的世纪鼎利增发

股份加上因权益分派增加的股份）50%的股份；在2016年度《专项审核报告》和

标的资产补偿期末《减值测试报告》公告日后的两个交易日后，可累计转让不超

过其持有的世纪鼎利股份总数（为本次交易获得的世纪鼎利增发股份加上因权益

分派增加的股份）75%的股份，可累计转让股份数量应扣除其按《业绩补偿协议》

约定累计应向世纪鼎利补偿的股份数量（如有）；在2017年世纪鼎利年度审计报

告出具日后的两个交易日后，可转让其持有的剩余世纪鼎利股份总数（为本次交

易获得的世纪鼎利增发股份加上因权益分派增加的股份）。

2、申请解除限售的股东严格履行了上述承诺，无违反上述承诺的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、 本次解除限售股份上市流通日为2016年4月27日。

2、 本次解除限售股份的总数为2,441,008股，占公司总股本的0.9785%，实

际可上市流通股为2,441,008股，占公司总股本的0.9785%。

3、 本次申请解除限售股份的股东人数为2人，其中，张钦礼持有的限售股中

质押股份2,040,000股。

4、 股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

股东名称
最初持有限

售股总数

目前持股总

数

目前所持限

售股数

本次解除限售

股数

本次实际可上市

流通股数
备注

张钦礼 4,082,024 3,922,024 3,061,518 1,020,506 1,020,506
限售股中质押股

份2,040,000股

四、股份变动情况表

本次限售股份上市流通后，公司的股本结构变动如下：

 单位：股

股份类型 本次变动前
本次变动 本次

变动后 增加 减少

一、限售流通股 87,936,988 - 2,441,008 85,495,980

 1、首发后个人类限售股 17,674,397 - 1,020,506 16,653,891

 2、首发后机构类限售股 4,261,507 - 1,420,502
  2,841,005

3、高管锁定股 66,001,084 - - 66,001,084

二、无限售流通股 161,520,245 2,441,008 - 163,961,253

三、股份总数 249,457,233 2,441,008 2,441,008 249,457,233

五、备查文件

1、 限售股份上市流通申请表；

2、 股份结构表和限售股份明细表；

3、 深交所要求的文件。

特此公告。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

                                             董  事  会

二○一六年四月二十三日

上海智畅 5,682,009 5,682,009 4,261,507 1,420,502 1,420,502

合  计 9,764,033 9,604,033 7,323,025 2,441,008 2,441,008