上海莱士血液制品股份有限公司 非公开发行股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示:

- 1、本次解除限售股份数量为25,776,214股,占公司目前总股本(2,758,753,062 股)的比例为0.93%;
 - 2、本次解除限售股份上市流通日期为2016年5月3日。

一、非公开发行股份概况

上海莱士血液制品股份有限公司(以下简称"上海莱士"、"公司"或"本公司") 于2014年12月19日收到中国证监会《关于核准上海莱士血液制品股份有限公司向 宁波科瑞金鼎投资合伙企业(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的 批复》(证监许可「2014」1373号),核准公司向特定对象宁波科瑞金鼎投资合 伙企业(有限合伙)、深圳莱士凯吉投资咨询有限公司和谢燕玲发行股份用于收 购其持有的同路生物制药有限公司(以下简称"同路生物")89.77%股权,同时拟 向不超过10名特定对象非公开发行新股募集配套资金。

公司向华安基金管理有限公司("华安基金")、财通基金管理有限公司("财 通基金")和银河资本资产管理有限公司("银河资本")发行12,888,107股A股 股份募集配套资金,并于2015年4月27日就本次募集配套资金新增股份向中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料,进行了预登记。

2015年4月30日,公司募集配套资金新增股份12,888,107股在深圳证券交易所 上市。

2015年9月,公司实施了2015上半年度资本公积金转增股本的方案:公司以 当时总股本为基数,向全体股东以资本公积金每10股转增10股。公司同路项目募 集配套资金新增股份数量由12,888,107股变更为25,776,214股,占公司目前总股本(2,758,753,062股)的比例为0.93%。

二、申请解除股份限售股东华安基金、财通基金和银河资本履行承诺情况

1、本次募集配套资金发行认购对象——华安基金、财通基金和银河资本承诺:

同意自上海莱士本次募集配套资金发行结束之日(指本次募集配套资金发行的股份上市之日)起,十二个月内不转让本次认购的股份,并委托上海莱士董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对上述认购股份办理锁定手续,以保证持有的上述股份自本次发行结束之日起十二个月内不转让。

- 2、本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述各项承诺。
- 3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形,上 市公司对其不存在违规担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份的上市流通日期为2016年5月3日。
- 2、本次解除限售股份的数量为25,776,21股,占公司目前总股本(2,758,753,062股)的比例为0.93%。
 - 3、本次申请解除股份限售的股东人数为31位。
 - 4、本次解除限售的股份不存在冻结、质押情况。
 - 5、同路项目募集配套资金新增股份限售及上市流通具体情况:

单位:股

序号	限售股份持有人名称	持有限售股	本次可上市流	本次可流通股数占公	备注
11. 3	PK 日 从 内 内 円 八 石 柳	份数量(股)	通股数(股)	司总股本比例(%)
1	华安基金管理有限公司	2,747,236	2,747,236	0.10%	全部解除限售
2	财通基金管理有限公司	18,599,452	18,599,452	0.67%	全部解除限售
3	银河资本资产管理有限公司	4,429,526	4,429,526	0.16%	全部解除限售
合计	-	25,776,214	25,776,214	0.93%	-

本次非公开发行的发行对象中,华安基金、财通基金和银河资本均采用基金公司专户产品或基金子公司专户产品认购,并已办理相关备案登记手续。上述特定投资者下属账户所持股份详情如下:

投资者名称	持有人账户名称	持有限售股 份数量(股)	本次可上市流 通股数(股)	本次可流通股数占公 司总股本比例(%)	备注
华安基金管	华安基金公司-工行-外贸信托-外贸 信托 恒盛定向增发投资集合资金信 托计划	1,171,644	1,171,644	0.04%	全部解除限售
理有限公司	华安基金一兴业银行一华安定增量 化1号资产管理计划	1,575,592	1,575,592	0.06%	全部解除限售
	小计	2,747,236	2,747,236	0.10%	全部解除限售
	财通基金-工商银行-中国对外经济 贸易信托-外贸信托 恒盛定向增发 投资集合资金信托计划	1,158,844	1,158,844	0.04%	全部解除限售
	财通基金-工商银行-富春定增 150 号资产管理计划	2,549,458	2,549,458	0.09%	全部解除限售
	财通基金-工商银行-富春定增 193 号资产管理计划	154,514	154,514	0.01%	全部解除限售
	财通基金-光大银行-财通基金-富春 定增 206 号资产管理计划	772,562	772,562	0.03%	全部解除限售
	财通基金-光大银行-财通基金-富春 定增 248 号资产管理计划	347,654	347,654	0.01%	全部解除限售
	财通基金-光大银行-财通基金-建州 定增2号资产管理计划	347,654	347,654	0.01%	全部解除限售
	财通基金-光大银行-财通基金-顺金 财富定向增发9号资产管理计划	150,650	150,650	0.01%	全部解除限售
时运甘入签	财通基金-光大银行-安信定增 3 号 资产管理计划	115,886	115,886	0.00%	全部解除限售
财 通 基 金 管 理有限公司	财通基金-工商银行-富春定增添利3 号资产管理计划	270,396	270,396	0.01%	全部解除限售
	财通基金-工商银行-富春定增添利1 号资产管理计划	772,562	772,562	0.03%	全部解除限售
	财通基金-工商银行-富春定增 228 号资产管理计划	212,454	212,454	0.01%	全部解除限售
	财通基金-光大银行-财通基金-富春 定增 210 号资产管理计划	309,024	309,024	0.01%	全部解除限售
	财通基金-工商银行-富春定增 195 号资产管理计划	1,545,128	1,545,128	0.06%	全部解除限售
	财通基金-工商银行-富春定增 180 号资产管理计划	96,570	96,570	0.00%	全部解除限售
	财通基金-工商银行-财通定增1号 资产管理计划	77,256	77,256	0.00%	全部解除限售
	财通基金-工商银行-富春定增添利 5 号资产管理计划	803,464	803,464	0.03%	全部解除限售
	财通基金-兴业银行-熵一优选定增3 号资产管理计划	2,873,932	2,873,932	0.10%	全部解除限售

	财通基金-兴业银行-熵一优选定增2
	号资产管理计划	2,873,932	2,873,932	0.10%	全部解除限售
	财通基金-兴业银行-长城证券1号		270,396	0.01%	全部解除限售
	资产管理计划	270,396
	财通基金-光大银行-财通基金-安信
		115,886	115,886	0.00%	全部解除限售
	定增7号资产管理计划
	财通基金-光大银行-财通基金-富春	463,538	463,538	0.02%	全部解除限售
	定增 209 号资产管理计划
	财通基金-光大银行-安信定增 5 号	115,886	115,886	0.00%	全部解除限售
	资产管理计划	- ,	- ,
	财通基金-光大银行-财通基金-安信	115,886	115,886	0.00%	全部解除限售
	定增6号资产管理计划	113,000	113,000	0.0070	王即府杨代百
	财通基金-工商银行-富春定增 105	463,538	463,538	0.02%	全部解除限售
	号资产管理计划
	财通基金-兴业银行-上海琥珀股权	1 226 100	1,236,100	0.04%	全部解除限售
	投资管理有限公司	1,236,100
	财通基金-工商银行-增益1号资产		77,256	0.00%	全部解除限售
	管理计划	77,256
	财通基金-光大银行-富春定增 156
	号资产管理计划	193,140	193,140	0.01%	全部解除限售
	财通基金-光大银行-富春定增 243
	号资产管理计划	115,886	115,886	0.00%	全部解除限售
	小计	18,599,452	18,599,452	0.67%	全部解除限售
担河加土地	.1.11	10,377,432	10,377,432	0.0770
银河资本资	银河资本-渤海银行-银河资本-天然	4 420 525	4 400 50 5	0.1.51	Λ Α υ Απ υΛ υπ <i>Α</i>
产管理有限	道资本定增1号资产管理计划	4,429,526	4,429,526	0.16%	全部解除限售
公司
	合计	25,776,214	25,776,214	0.93%	-

本次申请解除限售条件的股东账户名称与发行登记时在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记的名称一致,未发生变更。本次解除限售后,上述 华安基金、财通基金和银河资本持有的公司股份将全部流通。

四、独立财务顾问的核查意见

经核查,独立财务顾问中信证券股份有限公司("中信证券")就上海莱士 本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下:

- 1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定;
 - 2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限

售承诺;

- 3、上市公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整;
- 4、中信证券对上海莱士血液制品股份有限公司非公开发行限售股份解禁事项无异议。

五、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书;
- 2、股份结构表和限售股份明细表;
- 3、独立财务顾问的核查意见。

特此公告。

上海莱士血液制品股份有限公司 董事会 二〇一六年四月二十七日