证券代码：002355          证券简称：兴民钢圈         公告编号：2016-019

山东兴民钢圈股份有限公司

关于控股股东和董事长承诺不减持公司股份的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“公司”）根据近日收到部分股东电话咨询

控股股东和董事长是否有减持公司股票的计划，为了促进公司持续稳定健康发展和维护

股东利益，增强投资者信心，基于对公司未来发展前景的坚定信心，本公司控股股东王

志成先生及董事长高赫男先生承诺在未来一定时间内不减持本公司股票。具体内容如下：

控股股东王志成先生和董事长高赫男先生承诺：自 2016 年 4 月 27 日起 12 个月内

不通过二级市场、大宗交易及协议转让减持本公司股份。

截至公告日，公司控股股东和董事长持股数量如下：

姓名 职务 持股数量

高赫男 董事长兼总经理 2,904,800

王志成 控股股东 173,848,000

公司将严格按照相关规定，督导上述承诺人员规范买卖本公司股票，并及时履行信

息披露义务。

特此公告。

                                               山东兴民钢圈股份有限公司

                                                        董事会

                                                   2016 年 4 月 27 日