1

A 股代码：601009        A 股简称：南京银行      编号：2016-025

 优先股代码：360019     优先股简称：南银优 1

南京银行股份有限公司

关于董事会审议高送转的公告

特别提示：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 向全体股东每 10股派发 4元（含税），每 10股转增 8股

 公司董事会已审议通过高送转议案

 全体董事未来 6个月未有减持计划

一、高送转议案的主要内容

公司拟以 2015 年 12 月 31 日普通股总股本 3,365,955,526 股为基数，向全

体股东每 10股派送现金股利 4元人民币（含税），合计派发现金股利 13.46 亿元；

以资本公积按每 10 股转增 8股，合计转增 2,692,764,420 股。

二、董事会审议高送转议案的情况

公司 2015 年度利润分配预案已经公司第七届董事会第十四次会议审议通

过。利润分配方案是综合考虑公司发展所处阶段、股东回报承诺及公司持续发展

的需要，符合中国证监会与上海证券交易所对于上市公司利润分配的监管精神与

鼓励方向，具备合理性；现金分红数额不会对公司持续经营造成过大现金压力，

不会影响公司未来业务发展，公司具备在股东大会批准之后两个月内实施利润分

配方案的能力，具备可行性。

持有公司股份的董事林复、王海涛、汤哲新（以下简称“持股董事”）在董

事会表决通过高送转议案时投同意票，持股董事明确承诺将在股东大会审议高送

转议案时投票同意该项议案。

三、公司董事及提议股东的持股变动情况与增减持计划

（一）公司董事在董事会审议高送转事项之前 6个月内的持股没有变动，没

有协议买卖公司股份、没有在二级市场增减持公司股份、没有认购公司定向增发

股份、公司目前没有员工持股或股权激励计划。

（二）公司目前没有收到持股董事制订的在未来 6个月的增减持计划，如果

发现或收到相关增减持计划、或者发现持股董事发生或可能发生增减持行为，公

司将严格遵照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管

理规则》、《关于上市公司进一步规范董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上

股东买卖公司股票的监管通报》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》

的要求，督促董事合法合规增减持公司股份，并及时披露增减持计划或行为。

四、相关风险提示

（一）本次提交股东大会审议的高送转提案存在被股东大会否决的重大风

险，提醒广大投资者注意。

（二）在董事会审议通过高送转议案前的 6个月内，公司无限售股解禁及限

售期即将届满的情况；在董事会审议通过高送转议案后的 6个月内，公司存在限

售股解禁及限售期即将届满的情况，具体情况为：公司 6名限售流通股股东持有

的 233,250,620股限售流通股将于 2016年 6月 19日限售期满，即将解禁。

（三）董事会向广大投资者明确做出以下风险提示：高送转对公司股东享有

的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，请投资者理性判断，并注意相关

投资风险。

特此公告。

南京银行股份有限公司董事会

2016年 4月 28日