证券代码：603918         证券简称：金桥信息         公告编号：2016-019

上海金桥信息股份有限公司

关于董事会审议高送转预案的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2016 年 4 月 27 日，上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）召开

了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《2015 年度利润分配及资本公积转

增股本的预案》，公司发布了《关于董事会审议高送转预案的公告》（公告编号：

2016-014）。

现就上述公告中“三、公司董事的持股变动情况与增减持计划”补充说明如

下：公司第一大股东、实际控制人、董事长金国培持有 2,632.8 万股公司股份（均

为限售股），在审议本次高送转预案后 6 个月内，无任何减持计划，且未来 6 个

月内没有在二级市场增持公司股份的计划，将根据重大资产重组的具体方案决定

是否认购上市公司股份。

公司董事吴志雄目前未持有公司股份，未来 6 个月内没有在二级市场增持公

司股份的计划，将根据重大资产重组的具体方案决定是否认购上市公司股份。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2016 年 4 月 29 日