证券代码：300177   证券简称：中海达    公告编号：2016-035

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

非公开发行股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售的股份数量为 27,863,611 股，解除限售后实际

可上市流通的数量为 27,863,611 股，占公司股本总额的 6.3772%。

2.本次限售股份可上市流通日为 2016 年 05月 13 日。

一、本次非公开发行股份概况

公司 2015年非公开发行新增股份 27,863,611 股，于 2015 年 5

月 8 日在深圳证券交易所上市。发行对象为: 财通基金管理有限公

司、东海基金管理有限责任公司、易方达基金管理有限公司、重庆北

斗投资中心（有限合伙）;发行价格为 18.83 元/股，上述 4 名发行

对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起 12 个月，目前尚未解

除限售的股份为 27,863,611 股。本次非公开发行股票的相关信息详

见公司于 2015 年 5 月 6 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《非公开发行股份

上市公告书》。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1. 关于股份锁定的承诺

本次非公开发行新增股份 4 名发行对象承诺：自公司 2015 年度

非公开发行股票发行结束之日（即新增股份上市首日）起 12 个月内，

不转让或者委托他人管理其本次认购的公司股票，也不由公司回购该

部分股份。

2.关于承诺的履行情况

自本次非公开发行新增股份上市之日起至今，4 名发行对象均严

格履行了上述各项承诺，同时不存在占用公司资金的情形，公司也未
违法违规为其提供担保。公司董事会将监督相关股东在出售股份时严

格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行股份限售承诺情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1.本次解除限售股份的上市流通日期为 2016年 05 月 13 日。

2.本次解除限售的股份数量为 27,863,611 股，解除限售后实际

可上市流通的数量为 27,863,611 股，占公司股本总额的 6.3772%。

3.本次申请解除股份限售的股东个数为 19 名。

4.本次股份解除限售及上市流通具体情况（单位：股）

序

号
股东名称

所持限售

条件股份

总数（股）

申请解除

限售数量

占公司

股本总

额比例

1

东海基金管理

有限责任公司

东海基金－工商银行－银领

资产 2号资产管理计划
1,991,503 1,991,503 0.4558%

2

东海基金－工商银行－东海

基金－银领资产 3号资产管

理计划（鑫龙 100号）

2,655,337 2,655,337 0.6077%

3

东海基金－工商银行－银领

资产 5号资产管理计划（鑫

龙 121号）

1,194,901 1,194,901 0.2735%

4

重庆北斗投资

中心（有限合

伙）

重庆北斗投资中心（有限合

伙）
5,894,848 5,894,848 1.3492%

5

财通基金管理

有限公司

财通基金－工商银行－中国

对外经济贸易信托－外贸信

托·恒盛定向增发投资集合

资金信托计划

2,076,474 2,076,474 0.4752%

6
财通基金－工商银行－富春

定增 195 号资产管理计划
2,596,920 2,596,920 0.5944%

7
财通基金－工商银行－富春

宝鼎 2号资产管理计划
520,446 520,446 0.1191%

8

财通基金－光大银行－富春

恒泰华盛定增 22 号资产管

理计划

1,088,688 1,088,688 0.2492%

9

财通基金－光大银行－富春

恒泰华盛定增 78 号资产管

理计划

2,496,017 2,496,017 0.5713%

10

财通基金－光大银行－财通

基金－富春定增 69号资产

管理计划

780,669 780,669 0.1787%
11
财通基金－光大银行－富春

定增 156 号资产管理计划
260,223 260,223 0.0596%

12
财通基金－光大银行－富春

定增 207 号资产管理计划
520,446 520,446 0.1191%

13

财通基金－光大银行－财通

基金－富春定增 273 号资产

管理计划

1,040,892 1,040,892 0.2382%

14
财通基金－平安银行－锐成

投资管理有限公司
1,040,892 1,040,892 0.2382%

15
财通基金－平安银行－华安

证券股份有限公司
361,126 361,126 0.0827%

16
财通基金－上海银行－富春

定增 45 号资产管理计划
493,893 493,893 0.1130%

17
易方达基金管

理有限公司

中国建设银行－易方达增强

回报债券型证券投资基金
114,013 114,013 0.0261%

18 全国社保基金五零二组合 1,026,121 1,026,121 0.2349%

19 全国社保基金一零九组合 1,710,202 1,710,202 0.3914%

四、本次解除限售股份的托管情况

本次解除限售的全部股份登记托管于中国证券登记结算有限责

任公司。

五、公司股份变动情况表

本次解除限售后，公司的股本结构变动如下：

股份类型
本次变动前

股份数量（股）

本次变动股份数量（股） 本次变动后

股份数量（股） 增加 减少

一、 限售流通股

（或非流通股）
151,742,468 - 27,863,611 123,878,857

1、 首发后个人类限售

股
114,013 - 114,013 0

2、首发后机构类限售

股
27,749,598 - 27,749,598 0

3、高管锁定股 123,878,857 - - 123,878,857

二、无限售流通股 285,181,143 27,863,611 - 313,044,754

三、总股本 436,923,611 - - 436,923,611

六、保荐机构的核查意见
公司保荐人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保

荐人”）核查后认为：公司限售股份持有人均严格履行了其在公司非

公开发行股票中做出的各项承诺，并正在执行其在非公开发行股票中

所做的承诺。公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券

交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范

运作指引》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》和中国证监会

关于非公开发行股票的其他规定，不存在实质性障碍。

保荐人对公司本次限售股份上市流通无异议。

六、备查文件

1.限售股份上市流通申请书；

2.限售股份上市流通申请表；

3.限售股份明细表和股份冻结数据明细表；

4.保荐机构出具的《国信证券股份有限公司关于广州中海达卫星

导航技术股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》。

特此公告。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

董事会

2016 年 05 月 11 日