证券代码：300452     证券简称：山河药辅       公告编号：2016-019

安徽山河药用辅料股份有限公司

关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

特别提示：

1、本次解除限售股份的数量为 8613552 股，占公司股份总数的

18.56%，可上市流通的股份数量为 7808552 股，占公司股份总数的

16.83%。

2、本次解除限售股份可上市流通时间为 2016 年 5 月 16 日。

一、公司首次公开发行前已发行股份情况：

安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”或“山河药

辅”）经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽山河药用辅料股份

有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]713 号）核准，

首次向社会公开发行人民币普通股 1160 万股。经深圳证券交易所《关

于安徽山河药用辅料股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市

的通知》（深证上[2015]197 号）同意，公司发行的人民币普通股股

票于 2015 年 5 月 15 日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。公司首次

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

公开发行前股份总数为 3480 万股，发行后股份总数为 4640 万股。

截止本公告之日，公司总股份数为 4640 万股，公司有限售条件

股份总数为 3480 万股，占公司总股本的 75%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

（一）本次申请解除限售股份限售股东承诺情况

本次申请解除股份限售的股东在公司《首次公开发行股票并在创

业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市公告书》

中承诺情况如下：

除公司首次公开发行股票时本人/本单位公开发售的股份外，自

公司股票上市之日起 12 个月内，本人/本单位不转让或委托他人管理

所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分

股份。

（二）本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，未

发生违反上述承诺的情形。

（三）本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资

金的情形，公司对其不存在违规担保情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

（一）本次解除限售股份可上市流通日为 2016 年 5 月 16 日。

（二）本次解除限售股份的数量为 8613552 股，占公司股份总数

的 18.56%，

可上市流通的股份数量为 7808552 股，占公司股份总数的

16.83%。

（三）本次申请解除股份限售的股东人数共计 37 名，36 名为自

然人股东，1 名为法人股东。

（四）本次解除限售股份及上市流通具体情况如下：

                                           单位：股

序号 股东姓名 所持限售股总数
本次解除限售股

数

本次实际可上市

流通股数
备注

1 应志明 700351 700351 700351

2 田玉成 613108 613108 613108

3 徐金虎 613108 613108 613108

4 孙钟浩 613108 613108 38108
部分质押,备

注 1

5 蔡士恒 453700 453700 453700

6 张 燕 245243 245243 245243

7 高 琳 245243 245243 245243

8 赵美兰 245243 245243 245243

9 曹 彬 245243 245243 245243

10 黄玉赋 245243 245243 245243

11 姚 瑞 245243 245243 245243

12 李 莉 245243 245243 245243

13 吕天宏 245243 245243 15243
部分质押,备

注 2

14 姚林军 245243 245243 245243

15 俞长荣 245243 245243 245243

16 刘 保 245243 245243 245243

17 顾玉静 245243 245243 245243

18 董在胜 245243 245243 245243

19 宫俊慧 245243 245243 245243

20 孔维桂 245243 245243 245243

21 谢铭武 245243 245243 245243

22 陶晓娟 245243 245243 245243

23 张 林 122622 122622 122622

24 周卫东 122622 122622 122622

25 张 军 122622 122622 122622

26 童 平 30656 30656 30656

27 朱 岩 24524 24524 24524

28 雷韩芳 50000 50000 50000

29 潘贤文 30000 30000 30000

30 刘  凌 20000 20000 20000

31 刘自虎 12000 12000 12000

32 周祥云 10000 10000 10000

33 宋道立 10000 10000 10000

34 潘  洁 10000 10000 10000

35 李先明 8000 8000 8000

36 丁增华 8000 8000 8000

37
安徽兴皖创业投

资有限公司
870000 870000 870000

合计 8613552 8613552 7808552

备注 1：股东孙钟浩持有 613108股，其中 575000 股处于质押冻结状态，该部分股份

解除质押冻结后即可上市流通。

备注 2：股东吕天宏持有 245243 股，其中 230000 股处于质押冻结状态，该部分股

份解除质押冻结后即可上市流通。

  四、保荐机构的核查意见

    保荐机构经核查后认为：公司本次限售股份上市流通申请的

股份数量、上市流通时间符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上

市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法

规和规范性文件的要求，公司限售股份持有人严格履行了发行前所做出的承

诺。截至核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准

确、完整。国元证券对公司本次限售股份上市流通申请无异议。

五、备查文件

1、限售股份上市流通申请书；

2、限售股份上市流通申请表；

3、股本结构表和限售股份明细表；

4、保荐机构核查意见。

特此公告

安徽山河药用辅料股份有限公司董事会

2016 年 5 月 11 日