证券代码：600166        证券简称：福田汽车       编号：临 2016—027

北汽福田汽车股份有限公司

关于申万菱信基金提议高送转的公告

重要内容提示：

 高送转提案的主要内容：拟以 2015年末总股本 3,335,065,645股为基数，以资本公积金

转增股本方式向全体股东每 10股转增 20股。

 提议高送转的申万菱信基金管理有限公司（以下简称申万菱信基金）旗下持有公司 3.15%

的股份未来 6个月是否有减持计划：在未来 6个月进行减持，拟减持股份的数量不超过

105,078,808股,拟减持价格不低于最新每股净资产 5.57元/股（若有分红送股后按照复

权价格调整），拟减持方式为大宗交易或竞价交易，具体减持情况以实际结果为准。

一、高送转提案的主要内容

2016年 5月 9日,公司持股 4.73%的股东申万菱信基金向 2015年年度股东大会提出公积金转

增股本临时提案，2016年 5 月 11日，公司股东申万菱信基金管理有限公司将 2016年 5月 9日

提交的提案撤回，并以旗下持有公司 3.15%的股份向 2015年年度股东大会提出新的公积金转增

股本临时提案《2015年度公积金转增股本预案》，提案主要内容：拟以 2015 年末总股本

3,335,065,645 股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10股转增 20股。

二、股东提议高送转的情况及理由

（一）申万菱信基金以其持有公司 3.15%的股份于 2016年 5月 11日提议高送转议案：

2015年度公积金转增股本。

（二）申万菱信基金提议高送转的主要理由：

截止 2016年 3月 31日，公司每股净资产 5.57元，每股资本公积 3.05元且市净率低于 1.00。

（三）申万菱信基金划承诺：

在 2015年年度股东大会上投票同意上述公积金转增股本预案。

三、提议股东持股变动情况与增减持计划

（一）股东提议高送转方案前 6个月内的持股变动情况

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

申万菱信基金旗下持有公司 3.15%的股份的资产管理计划在提议本高送转预案前六个月内

无协议买卖公司股份、无在二级市场增减持公司股份、无认购公司定向增发股份、无参与公司员

工持股或股权激励计划。

（二）提议股东未来 6 个月的增减持计划

申万菱信基金旗下持有公司 3.15%的股份的资产管理计划在未来 6个月无增持计划，在 2015

年年度股东大会召开之前不减持所持有的公司股票，在未来 6个月有减持公司股票的计划，拟减

持股份的数量不超过 105,078,808股,拟减持价格不低于最新每股净资产 5.57 元/股，拟减持方

式为大宗交易或竞价交易，具体减持情况以实际结果为准。

四、公司大股东对高送转议案的表决意向

大股东北京汽车集团有限公司不同意本提案。

五、相关风险提示

（一）申万菱信基金本次提交 2015 年年度股东大会审议的公积金转增股本预案有被股东大

会否决的重大风险。

（二）2016年 3月 18日，2015年公司非公开发行 525,394,045股的限售股解禁。

（三）上述公积金转增股本预案对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影

响，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

                                                二〇一六年五月十二日 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