证券代码：300266  证券简称：兴源环境    公告编号：2016-042

兴源环境科技股份有限公司

关于重大资产重组配套融资限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售股份为1,189,342股，占公司股本总额的0.2573%；实际可

上市流通数量为1,189,342股。

2、本次解除限售股份的上市流通日为2016年5月16日（星期一）。

一、 非公开发行股份及其转增概况

兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员

会证监许可[2014]1432 号《关于核准杭州兴源过滤科技股份有限公司向兴源控

股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准本公司向兴源控

股等发行股份购买相关资产并募集配套资金暨关联交易事宜。

2015年1月20日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了

本次向兴源控股有限公司及钟伟尧等1 家法人和11名自然人发行11,371,232 股

的股权登记手续，和本次募集配套资金向财通基金管理有限公司发行的475,737

股（发行价为42.04元/股）的登记手续，新增股份于2015年1月28日在深圳证券

交易所上市。

公司2014年年度股东大会决议以资本公积金转增股本向全体股东每10股转

增15股，转增后，财通基金管理有限公司持有公司1,189,342股。

二、 申请解除限售股东限售承诺及其履行承诺情况

财通基金管理有限公司承诺：“根据《配套融资股份认购合同》，财通基金管

理有限公司本次认购的上市公司股票的上市锁定期为12 个月，自发行结束之日

起起算。”

截至本公告发布之日，本次申请解除股份限售的股东已严格履行了其做出的

上述承诺。

三、 资金占用及违规担保事项

本次申请解除股票限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情况，也

不存在公司违规为其提供担保的情况。

四、本次限售股份上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日为2016 年5月16日（星期一）。

2、本次解除限售股份为1,189,342股，占公司股本总额的0.2573%；实际可

上市流通数量为1,189,342股。

3、本次申请解除股份限售的股东人数共计6户。

4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况，如下表所示：

股东名称
所持限售股

份总数（股）

本次解除限

售数量（股）

本次实际可上市

流通数量（股）

财通基金－工商银行－富春定增 57 号资产

管理计划
267,603 267,603 267,603

财通基金－工商银行－富春定增 92 号资产

管理计划
237,868 237,868 237,868

财通基金－光大银行－富春定增 58 号资产

管理计划
118,935 118,935 118,935

财通基金－光大银行－财通基金－富春分

级型定增宝 1 号资产管理计划
237,867 237,867 237,867

财通基金－光大银行－财通基金－顺金财

富定向增发 8 号资产管理计划
148,667 148,667 148,667

财通基金－光大银行－财通基金－开元定

增 1 号资产管理计划
178,402 178,402 178,402

五、本次解除限售股份上市流通后股本变动情况，如下表所示：(单位：股)

本次变动前

本次变动
本次变动后

增加 减少

一、限售流通股  98,136,852  1,189,342 96,947,510

首发后个人类限售股 50,890,350   50,890,350

首发后机构类限售股 45,578,208  1,189,342 44,388,866

高管锁定股 1,668,294   1,668,294

二、无限售流通股 364,190,567 1,189,342  365,379,909

三、总股本 462,327,419 1,189,342 1,189,342 462,327,419

六、备查文件

1、公司本次限售股份上市流通申请书

2、公司股份结构表和限售股份明细表

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

              兴源环境科技股份有限公司董事会

                                              2016 年 5 月 13 日