证券代码：300100          证券简称：双林股份          公告编号：2016-039

宁波双林汽车部件股份有限公司

关于控股股东终止减持股份计划公告

宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月25日披

露《关于控股股东股份减持提示性公告》，公司控股股东双林集团股份有限公司

（以下简称“双林集团”）对于电动汽车分时租赁、车联网等新兴产业项目的投

资需要，计划于2016年4月14日--2016年7月13日期间减持不超过1,600万股，即

不超过公司股份总数的4.04%。双林集团于2016年5月4日通过大宗交易减持公司

股份5,000,000股，减持数量占公司总股本1.26%。上述内容详见2016年3月25日、

5月5日指定媒体相关公告。

公司近日收到双林集团书面通知，双林集团拟采用其他方式筹集项目资金，

决定提前终止上述减持计划，并承诺自本公告日起12个月内不减持本公司股份。

截止本公告日，双林集团持有公司股份 191,074,163 股，占公司总股本的

48.28%，仍为公司控股股东。

特此公告。

宁波双林汽车部件股份有限公司

董 事 会

2016 年 5月 18日

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。