证券代码：002299         证券简称：圣农发展           公告编号：2016-033

福建圣农发展股份有限公司

关于股东减持股份的补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

一、减持情况概述

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 5月 19日披露

了《关于股东减持股份的公告》（公告编号：2016-032）。最近 6个月内，公司

控股股东福建省圣农实业有限公司（以下简称“圣农实业”）、实际控制人及其

一致行动人（傅光明、傅长玉、傅芬芳、傅露芳）减持公司股份情况如下，

股东名称 减持方式 减持期间
减持均价

（元/股）

减持股数

（股）
减持比例

圣农实业 大宗交易 2016年 3 月 16 日—18日 20.26 10,800,000 0.97%

傅长玉 大宗交易 2016年 5 月 17 日 25.62 3,000,000 0.27%

合计 — — — 13,800,000 1.24%

二、补充事项说明

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大

股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律、法规和规范性文件关于“控股

股东、实际控制人承诺在连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股

份总数的 5%”的相关规定，公司控股股东、公司实际控制人及其一致行动人在

公司 2016年 5月 19日披露的《关于股东减持股份的公告》（公告编号：2016-032）

中已做出了相关承诺。

为保护投资者利益，特别是中小投资者的利益，经公司与实际控制人沟通，

现将本次减持的相关事项补充说明如下：

（一）减持股份的资金用途

1、近年来圣农实业下辖子公司福建圣农食品有限公司（以下简称“圣农食

品”）总体发展迅猛，业务量逐年增加，但其当前的产能已无法满足订单的需求。

本次减持公司股份所获资金将主要用于圣农食品的扩大再生产以满足客户订单

快速增长的需求。同时，圣农实业以自有资金投资于圣农食品也有利于改善圣农

食品的负债结构，降低财务费用。

2、为降低质押比例，节省财务费用，提高资金使用效率，本次减持所获资

金将部份用于解除上述部份股票质押。2016 年初，圣农实业累计质押股份

99,680,000 股，占公司总股本的 8.97%，截至目前，圣农实业累计质押股份

87,680,000，占公司总股本的 7.89%。具体质押情况详见公司于 2016 年 1 月 22

日与5月18日披露的《关于控股股东进行股票质押的公告》（公告编号：2016-002、

2016-030）。

（二）减持数量承诺

公司控股股东圣农实业、公司实际控制人及其一致行动人（傅光明、傅长玉、

傅芬芳、傅露芳）承诺：

1、严格遵守《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上

市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律、法规和规范性文件中

关于大股东减持的的相关规定；

2、自本公告发布之日起，至 2016年 12月 31日，通过证券交易系统以大宗

交易方式出售的股份不超过公司股份总数的 3%。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董    事    会

                                           二〇一六年五月二十一日