股票简称：红星发展           股票代码：600367          编号：临 2016-019

贵州红星发展股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 股票交易异常波动的情形

公司股票于 2016 年 5月 13日、5月 16 日、5月 17日连续 3个交易日内日

收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。

 媒体报道情况

公司经进一步自查，并向控股股东、实际控制人进一步核实后确认：目前不

存在前述媒体报道和市场传闻事项，公司及控股股东、实际控制人目前未与万

达商业进行磋商谋求借壳上市、收购公司控股权的事宜，控股股东目前不存在

媒体报道中所述公司控制权变更事宜。

公司锰酸锂专用型电解二氧化锰 2015年度营业收入 2976万元，占公司 2015

年度合并营业收入的 2.85%，产品毛利约 200 万元，占公司 2015年度合并产品

毛利的 0.9%，2016 年第一季度营业收入 494 万元，占公司 2016 年第一季度合

并营业收入的 2.15%，产品毛利约 62万元，占公司 2016年第一季度合并产品毛

利的 1.14%。公司高纯硫酸锰 2015年度营业收入 2360万元，占公司 2015 年度

合并营业收入的 2.26%，产品毛利约-131万元，2016年第一季度营业收入 1002

万元，占公司 2016 年第一季度合并营业收入的 4.36%，产品毛利约-45 万元。

 股票停牌情况

公司股价于 2016 年 5月 17日再次涨停，且触及股票交易异常波动标准，公

司申请股票于 5月 18日起停牌，核查相关事项。

 公司核查情况

公司董事会经核查，并向公司控股股东、实际控制人和董事、监事及高级管

理人员函证、问询后确认：公司、控股股东、实际控制人和董事、监事及高级

管理人员无应披露而未披露的重大事项。

 近期，公司股票交易价格波动幅度较大，公司股价 2016年 5月 17 日收盘后

的动态市盈率达 477.5 倍，2015 年度每股收益-0.65 元。在此，公司郑重提醒

广大投资者：公司股价近期涨幅较大，请注意投资风险！

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于 2016 年 5月 13日、5月 16日、5月 17日连续 3个交易日内日收盘

价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的规定，属

于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

公司针对股票交易异常波动和前述媒体报道进行了自查，并向公司控股股东、

实际控制人和董事、监事及高级管理人员进行了函证、问询，现将自查和函证、问

询情况披露如下：

（一）公司经自查，公司及子公司近期生产经营情况正常，主要产品市场环境

或行业政策未发生重大调整，产品生产成本和市场销售情况未出现大幅波动，内部

生产经营秩序正常，近期未签订或正在磋商影响公司股价异常波动的重大合同，结

构调整项目中高纯、精细类钡盐、锶盐和锰系产品未发生重大变化。

（二）公司经自查，并向控股股东青岛红星化工集团有限责任公司、实际控制

人青岛市人民政府国有资产监督管理委员会核实：公司及控股股东、实际控制人目

3

前不存在应当披露而未披露的事项，目前未筹划并购重组、股份发行、债务重组、

业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

（三）公司于 2016 年 5月 17日在上海证券报和上海证券交易所网站披露了《澄

清公告》（临 2016-017），公司股价于当日再次涨停，且触及股票交易异常波动标

准，公司申请股票于 5 月 18日起停牌，核查相关事项。公司经进一步自查，并向控

股股东、实际控制人进一步核实后确认：目前不存在前述媒体报道和市场传闻事项，

公司及控股股东、实际控制人目前未与万达商业进行磋商谋求借壳上市、收购公司

控股权的事宜，控股股东目前不存在媒体报道中所述公司控制权变更事宜。

（四）公司主营业务包括钡盐、锶盐系列产品和锰系产品。钡盐系列产品主要

包括碳酸钡、硫酸钡、高纯氯化钡、高纯碳酸钡等，主要应用于陶瓷及釉料、磁性

材料、玻璃、涂料、塑料、电子元器件等行业；锶盐系列产品主要包括碳酸锶、硝

酸锶、高纯碳酸锶、高纯氢氧化锶，主要用于磁性材料、有色金属冶炼、制造其它

锶盐的原料、液晶玻璃基板、烟花爆竹、电子元器件等行业；锰系产品用途请见本

公告下述内容。

近年，公司面临着全球经济仍然脆弱和中国经济进入增速换挡期和结构调整阵

痛期的大环境。公司所处的行业在产能未有效减少的压力下价格竞争和同质化竞争

仍然存在，各级政府层面对企业安全和环保的要求发生了重大变化，人力资源成本

持续攀升。2015年度，公司归属于上市公司股东的净利润-190,391,010.35 元，每

股收益-0.65 元，整体经营业绩出现亏损，这其中有对外投资亏损的影响，也有按

照财务会计政策规定计提减值准备的影响，具体数据及分析请见公司 2015 年年度报

告。

公司锰系列产品包括电解二氧化锰和高纯硫酸锰产品，属于基础性电池原材料，

主要应用于下游电池正极材料行业。其中，电解二氧化锰可细分为普通碱锰产品、

高性能产品和锰酸锂专用型产品三种，普通碱锰产品和高性能产品主要用于一次电

池，锰酸锂专用型产品用于锰酸锂正极材料；高纯硫酸锰主要用于镍钴锰三元正极

材料或镍钴锰三元前驱体。锰酸锂、镍钴锰三元正极材料、镍钴锰三元前驱体进一

步应用于锂离子电池。

公司电解二氧化锰产能约 3 万吨/年，2015 年产量 23838 吨、销量 26714 吨，

其中，锰酸锂专用型电解二氧化锰产量 3618.59 吨（占电解二氧化锰总产量的

15.18%），销量 3643.8 吨（占电解二氧化锰总销量的 13.64%），营业收入 2976万

元，占公司 2015年度合并营业收入 104,260万元的 2.85%，产品毛利约 200 万元，

占公司 2015年度合并产品毛利 22,186万元的 0.9%；2016年第一季度电解二氧化锰

产量 5215.1 吨、销量 5354.2 吨，其中，锰酸锂专用型电解二氧化锰产量 1103.42

吨（占电解二氧化锰总产量的 21.16%），销量 571 吨（占电解二氧化锰总销量的

10.66%），营业收入 494 万元，占公司 2016年第一季度合并营业收入 22,977 万元

的 2.15%，产品毛利约 62万元，占公司 2016 年第一季度合并产品毛利 5438 万元的

1.14%。

公司自 2008年开始研发高纯硫酸锰产品，积累了一定的技术和市场销售经验，

进入了下游镍钴锰三元正极材料或镍钴锰三元前驱体领域主要企业。公司高纯硫酸

锰产能约 1万吨/年，2015年产量 4149吨、销量 4550.73吨，营业收入 2360 万元，

占公司 2015年度合并营业收入 104,260万元的 2.26%，产品毛利约-131万元；2016

年第一季度高纯硫酸锰产量 2353吨、销量 2012.75 吨，营业收入 1002万元，占公

司 2016 年第一季度合并营业收入 22,977万元的 4.36%，产品毛利约-45万元。

根据前述内容和数据，公司应用于锰酸锂正极材料的电解二氧化锰和应用于锂

离子电池三元正极材料或三元前驱体的高纯硫酸锰产品的营业收入占公司整体营业

收入的比例较小，高纯硫酸锰尚未盈利。近期，锂离子电池相关行业上市公司股票

价格波动较大，媒体对公司锰系产品也进行了报道或推荐，公司股票交易价格波动

幅度较大，公司股价 2016 年 5月 17日收盘后的动态市盈率达 477.5倍。在此，公

司郑重提醒广大投资者：公司股价近期涨幅较大，请注意投资风险！

（五）公司经自查，并向控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理

人员及其一致行动人核查后，就前述主体近 6个月内买卖公司股票的情况说明如下：

1、为履行维护公司股价稳定、增持公司股份的承诺，公司控股股东青岛红星化

工集团有限责任公司（下称“红星集团”）于 2015 年 12月 28日-2015 年 12 月 29

日通过证券公司定向资产管理方式共计买入公司股票 477,400股，约占公司总股本

0.16%，增持平均价格约 12.58元/股（为四舍五入价格），增持总金额合计 6,007,218

元。红星集团本次增持前持有公司股份 104,589,936 股（2015 年 9 月 30 日），占

公司总股本的比例为 35.92%。本次完成增持计划后，红星集团持有公司股份

105,067,336股，占公司总股本的比例为 36.08%。

除前述增持公司股份外，红星集团近 6个月内未买卖公司股票。

2、公司实际控制人近 6个月内未买卖公司股票。

3、公司董事、监事及高级管理人员及其一致行动人近 6个月内未买卖公司股票。

三、董事会声明及相关方承诺

公司董事会进行核查后确认：公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规

则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，公司董事

会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、

对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

公司指定信息披露报刊为《上海证券报》，指定信息披露网站为上海证券交易

所网站：http://www.sse.com.cn。

公司提醒广大投资者：请以公司在上述指定信息披露报刊、网站披露的信息为

准，理性分析和投资，注意投资风险。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

董事会

2016年 5 月 24日