关于公司控股股东追加承诺的进展公告

证券代码：002631          证券简称：德尔未来         公告编号：2016-81

德尔未来科技控股集团股份有限公司

关于公司控股股东追加承诺的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年 5月 20日,德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”

或“德尔未来”）披露了《关于公司控股股东追加承诺的公告》（公告编号：

2016-76），公司控股股东德尔集团有限公司（以下简称“德尔集团”）承诺：

“将所持有的德尔未来股份在 2016年 6月 26日到期后再延长锁定 6个月，即自

愿锁定期延长至 2016 年 12 月 26 日。因本公司目前持有德尔未来的部分股份存

在质押情况，锁定期内，本公司持有德尔未来的股份如有解除质押，则立即就该

等股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份锁定手续，锁定期

至 2016 年 12 月 26 日。锁定期内，本公司不转让或者委托他人管理本公司所持

有的德尔未来股份，也不由德尔未来回购本公司所持有的德尔未来股份。若在股

份锁定期间发生资本公积转增股本、派送股票红利等使股份数量发生变动的事

项，上述锁定股份数量相应调整。在锁定期间本公司若违反承诺减持德尔未来股

份，所减持股份所得全部上缴德尔未来。”

基于上述承诺，公司已于 2016年 5月 30日完成在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司办理完毕德尔集团持有公司股份的追加限售相关登记手续，限

售期至 2016年 12月 26日。

公司股本结构变更情况如下：

 股份数量（股） 比例（%）

一、限售流通股 363,600,165 55.95

股权激励限售股 3,560,000 0.55

首发后机构类限售股 356,831,040 54.91
高管锁定股 3,209,125 0.49

二、无限售流通股 286,247,835 44.05

三、总股本 649,848,000 100.00

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

      二〇一六年五月三十一日