证券代码：600828        证券简称：茂业商业       编号：临 2016-70 号

茂业商业股份有限公司董事会

关于控股股东及其一致行动人延长股份锁定期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

责任。

截至本公告日，茂业商业股份有限公司（以下简称“本公司”，原名“成商

集团股份有限公司”以下简称“成商集团”）以 7.37 元/股的发行价向控股股东

深圳茂业商厦有限公司及其一致行动人深圳德茂投资企业（有限合伙）和深圳合

正茂投资企业（有限合伙）（以下简称“本公司控股股东及其一致行动人”）分

别发行 1,093,203,558 股、48,818,053 股、19,521,278 股股份购买合计持有的深圳

茂业百货有限公司 100%股权、深圳市茂业百货华强北有限公司 100%股权、深

圳市茂业百货深南有限公司 100%股权、深圳市茂业东方时代百货有限公司 100%

股权和珠海市茂业百货有限公司股权 100%股权（以下简称“本次重组”）已经

完成。

本次重组中，本公司控股股东及其一致行动人承诺：“

本公司/本企业通过本次重组所认购的成商集团股份，锁定期为自认购股份

上市之日起的 36 个月；因本次重组取得的成商集团股票自股份发行结束之日起

36 个月内不得上市交易或对外转让或委托他人管理经营，或由成商集团回购（除

业绩补偿需要以股份补偿除外）；

本次重组完成后 6 个月内如成商集团股票连续 20 个交易日的收盘价低于

发行价，或者本次重组完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本公司/本企业

通过本次重组获得的成商集团股票的锁定期自动延长 6 个月。”

本公司已于 2016 年 2 月 25 日办理完毕本次重组涉及的全部资产过户事宜，

于 2016年 2月 26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份

登记手续，并于 2016 年 3 月 1 日发布《成商集团股份有限公司关于发行股份购

买资产暨关联交易之非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：临

2016-21 号）。

2016 年 4 月 27 日至 2016 年 5 月 25 日连续 20 个交易日，本公司股价均低

于本次重组发行价 7.37 元/股，因此本公司在本次重组中向本公司控股股东及其

一致行动人发行的 1,093,203,558 股、48,818,053 股、19,521,278 股股份的锁定期

将在前述股份上市之日起 36 个月后自动延长 6 个月。

特此公告。

茂业商业股份有限公司

                                             董事会

2016 年 6 月 1 日