证券代码：300037        证券简称：新宙邦        公告编号：2016－022

深圳新宙邦科技股份有限公司

关于控股股东减持股份的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016

年 6 月 1 日收到公司控股股东、一致行动人覃九三、周达文、郑仲天、钟美红、

张桂文、邓永红六位股东中周达文、郑仲天、钟美红、张桂文、邓永红五位股东

减持公司股份的告知函。股东周达文、郑仲天、钟美红、张桂文及邓永红于 2016

年 5 月 31 日累计减持公司无限售条件股份 4,880,000 股，占公司总股本的

2.6519%。具体情况如下：

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

股东名称 减持方式 减持时间

减持均价

（元/股）

减持股数

（股）
减持比例（%）

周达文 大宗交易

2016-05-31

53.56 800,000 0.4347

郑仲天 大宗交易 53.56 1,500,000 0.8151

钟美红 大宗交易 53.56 800,000 0.4347

张桂文 大宗交易 53.56 300,000 0.1630

邓永红 大宗交易 53.56 1,480,000 0.8043

 合计   4,880,000 2.6519

2、本次减持前后控股股东的持股情况

股东名称 股份性质

本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

股数（股）
占总股本

比例（%）
股数（股）

占总股本

比例（%）

覃九三

合计持有股份 28,549,968 15.5145 28,549,968 15.5145

其中：无限售条件股份 7,137,492  3.8786 7,137,492  3.8786

   有限售条件股份 21,412,476  11.6359 21,412,476  11.6359

周达文

合计持有股份 17,079,488 9.2813 16,279,488 8.8465

其中：无限售条件股份 4,269,872 2.3203 3,469,872 1.8856

   有限售条件股份 12,809,616 6.9610 12,809,616 6.9610

郑仲天

合计持有股份 15,245,584 8.2847 13,745,584 7.4696

其中：无限售条件股份 3,811,396 2.0712 2,311,396 1.2561

    有限售条件股份 11,434,188  6.2135 11,434,188  6.2135

钟美红

合计持有股份 13,841,552 7.5217 13,041,552 7.0870

其中：无限售条件股份 3,460,388 1.8804 2,660,388 1.4457

   有限售条件股份 10,381,164  5.6413 10,381,164  5.6413

张桂文

合计持有股份 7,507,112 4.0795 7,207,112 3.9165

其中：无限售条件股份 1,876,778 1.0199 1,576,778 0.8568

   有限售条件股份 5,630,334 3.0596 5,630,334 3.0596

邓永红

合计持有股份 5,982,384 3.2509 4,502,384 2.4467

其中：无限售条件股份 5,982,384 3.2509 4,502,384 2.4467

 合计持有股份总数 88,206,088 47.9327 83,326,088 45.2808

二、其他相关说明

1、本次减持没有违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关

规定，其间任意 30 天通过集中竞价交易方式减持数量均未超过 1%。

2、本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市

公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程等相关

法律、法规与规范性文件的规定。

3、本次减持后，公司控股股东覃九三、周达文、郑仲天、钟美红、张桂文

与邓永红六人自 2016 年 5 月 31 日起已累计减持公司股份 4,880,000 股，占公司

股份总数的 2.6519%，公司控股股东承诺任意连续六个月内通过证券交易系统出

售持有的公司股份低于公司股份总数的 5%。

4、本次减持后，公司一致行动人覃九三、周达文、郑仲天、钟美红、张桂

文与邓永红合计共持有公司 45.2808%的股份，仍为公司控股股东。

三、备查文件

1、周达文先生出具的《减持股份告知函》；

2、郑仲天先生出具的《减持股份告知函》；

3、钟美红女士出具的《减持股份告知函》；

4、张桂文女士出具的《减持股份告知函》；

5、邓永红女士出具的《减持股份告知函》。

特此公告。

                                       深圳新宙邦科技股份有限公司

董事会

                                               二〇一六年六月一日