证券代码：600691       证券简称：阳煤化工    公告编号：临 2016-052

阳煤化工股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 本次权益变动属于减持。

 本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次权益变动基本情况

阳煤化工股份有限公司(以下简称“本公司”)接公司股东拉萨香凤股权管理

有限公司(以下简称“拉萨香凤”) 通知，获悉 2016 年 1 月 27 日至 2016 年 6 月

1 日，通过上海证券交易所集中交易系统减持本公司股份 17,232,143 股，占上市

公司总股本的 0.9809%。本次减持前信息披露义务人持有本公司 102,830,143股，

占上市公司总股本的 5.8533%，减持后持有本公司 85,598,000 股，占上市公司总

股本的 4.8724%。

本次减持后信息披露义务人不再是持股 5%以上股东。信息披露义务人所持

本公司股份不存在质押、冻结情况。

自本报告书签署之日前六个月，信息披露义务人通过证券交易所交易系统出

售本公司股份的情况如下表：

股东名称 减持方式 减持时间
减持均价

（元/股）

减持股数

（股）

拉萨香风

股权投资

管理有限

公司

集中交易 2016年 1月 27 日 3.210  500000

集中交易 2016年 1月 27 日 3.200  500000

集中交易 2016年 1月 27 日 3.202  500000

集中交易 2016年 1月 27 日 3.200  200000

集中交易 2016年 1月 27 日 3.200  500000

集中交易 2016年 1月 27 日 3.200  200000

集中交易 2016年 1月 27 日 3.200  300000

集中交易 2016年 1月 27 日 3.210  130143

集中交易 2016年 3月 4 日 3.300  300000

集中交易 2016年 3月 4 日 3.310  300000

集中交易 2016年 3月 4 日 3.310  300000

集中交易 2016年 3月 4 日 3.330  300000

集中交易 2016年 3月 8 日 3.410  15000

集中交易 2016年 3月 8 日 3.410  170000

集中交易 2016年 3月 8 日 3.340  160000

集中交易 2016年 3月 8 日 3.332  240000

集中交易 2016年 3月 8 日 3.320  100000

集中交易 2016年 3月 8 日 3.310  170000

集中交易 2016年 3月 8 日 3.310  50000

集中交易 2016年 3月 8 日 3.310  50000

集中交易 2016年 3月 8 日 3.312  130000

集中交易 2016年 3月 8 日 3.320  17000

集中交易 2016年 3月 8 日 3.320  100000

集中交易 2016年 3月 8 日 3.330  70000

集中交易 2016年 3月 8 日 3.330  100000

集中交易 2016年 3月 8 日 3.310  300000

集中交易 2016年 3月 8 日 3.320  500000

集中交易 2016年 3月 9 日 3.420  140000

集中交易 2016年 3月 9 日 3.460  300000

集中交易 2016年 3月 11 日 3.300  260000

集中交易 2016年 3月 11 日 3.305  500000

集中交易 2016年 3月 11 日 3.330  100000

集中交易 2016年 3月 11 日 3.330  100000

集中交易 2016年 3月 11 日 3.330  100000

集中交易 2016年 3月 18 日 3.510  500000

集中交易 2016年 3月 23 日 3.500  500000

集中交易 2016年 3月 24 日 3.604  500000

集中交易 2016年 4月 6 日 3.957  50000

集中交易 2016年 4月 6 日 3.950  500000

集中交易 2016年 5月 12 日 3.190  100000

集中交易 2016年 5月 12 日 3.180  280000

集中交易 2016年 5月 12 日 3.190  220000

集中交易 2016年 5月 12 日 3.190  230000

集中交易 2016年 5月 12 日 3.190  400000

集中交易 2016年 5月 12 日 3.190  400000

集中交易 2016年 5月 13 日 3.240  400000

集中交易 2016年 5月 31 日 3.122  550000

集中交易 2016年 5月 31 日 3.160  400000

集中交易 2016年 5月 31 日 3.170  600000

集中交易 2016年 5月 31 日 3.160  1000000

集中交易 2016年 6月 1 日 3.181  700000

集中交易 2016年 6月 1 日 3.200  1000000

集中交易 2016年 6月 1 日 3.200  400000

集中交易 2016年 6月 1 日 3.190  800000

合计 / 3.308  17232143

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称
股份性

质

减持前持有股份 减持后持有股份

数量（股）
占总股

本（%）
数量（股）

占总股本

（%）

拉萨香凤股权

管理有限公司

其他法

人
102,830,143 5.8533 85,598,000 4.8724

二、所涉及后续事项

本次权益变动未导致本公司控股股东及实际控制人发生变化，本次权益变动

使信息披露义务人持股数量低于公司总股本的 5%，信息披露义务人拉萨香凤需

披露权益变动报告书，请投资者详见同日披露于上海证券交易所网站的《阳煤化

工股份有限公司简式权益变动报告书》。

特此公告。

                                    阳煤化工股份有限公司

                                          董事会

                                     二〇一六年六月三日