证券代码：600697         证券简称：欧亚集团    公告编号：临2016—028

长春欧亚集团股份有限公司

关于公司股东上海宝银对监管函件回复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长春欧亚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月

6日收到上海证券交易所向公司股东上海宝银创赢投资管理有限公司

（以下简称“上海宝银”）发送的《关于上海宝银提议增加欧亚集团

股东大会高送转临时提案事项的问询函》（详见 2016年 6月 7 日登载

在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证劵交易所网站

http://www.sse.com.cn 的公司临时公告 2016-026号）。

2016年 6 月 7 日，上海宝银对问询函出具了《回复函》，具体内

容如下：

上海证券交易所：

2016 年 6 月 6 日，上海宝银创赢投资管理有限公司（以下简称

“上海宝银”）收到了上海证券交易所的《关于上海宝银提议增加欧

亚集团股东大会高送转临时提案事项的问询函》，就贵所问询函中的

问题，现作如下回复：

 一、上海宝银 6 个月内买卖欧亚集团股票的情况

1、2016 年 1 月，买入欧亚集团股票 2461616 股，成交均价

35.39975 元。

2、2016年 2 月，买入欧亚集团股票 1927774股，成交均价 31.054

元；卖出欧亚集团股票 1965760 股，成交均价 32.016 元。

3、2016 年 3 月，买入欧亚集团股票 5524849 股，成交均价

29.68479，卖出欧亚集团股票 339600股，成交均价 31.41905 元。

4、2016 年 4 月，买入欧亚集团股票 1931989 股，成交均价

33.2756；卖出欧亚集团股票 1998879股，成交均价 32.2812 元。

5、2016年 5 月，卖出欧亚集团股票 2275989股，成交均价 33.090

元。

6、2016年 6月，买入欧亚集团股票 1154996股，成交均价 30.1762

元。

上海宝银创赢投资管理有限公司作为长春欧亚集团股份有限公

司的股东，从 2016 年 1 月份至今通过所管理的“上海宝银创赢最具

巴菲特潜力对冲基金 3 期”和“创赢-最具巴菲特潜力汇丰盈对冲 1

号基金”基金从二级市场买入欧亚集团股票 6429496股，截止本函出

具日，宝银创赢持有长春欧亚集团股份有限公司股票 6429496 股，

占欧亚集团总股本的 4.0415 %。

二、上海宝银未来 6 个月增减持欧亚集团股份的具体计划

当欧亚集团的股价于 25 元（本函出具日之后有送、配股或分红

的，则指复权后的价格）以上时，上海宝银计划减持欧亚集团股票不

超过欧亚集团总股本的 5%；当欧亚集团的股价于 15 元（本函出具日

之后有送、配股或分红的，则指复权后的价格）以上时，上海宝银增

持欧亚集团股票数量不低于欧亚集团总股本的 0.01%。

三、内幕信息知情人名单

（内幕信息知情人名单已报送）。

四、关于相同议案反复提交股东大会审议的合理性。并说明是否

存在《公司法》第二十条规定的滥用股东权利情形，是否存在利用提

议高送转以影响上市公司股价并进行二级市场交易的行为。

1、上海宝银的提案并不违反任何法律、法规及上市公司章程。

上海宝银在不同的股东大会上提交相同议案也并不违反任何法律、法

规及上市公司章程。

2、上海宝银认为，该议案是为维护上市公司及其他股东利益出

发，并不存在《公司法》第二十条规定的滥用股东权利情形。

3、上海宝银已披露 6 个月内买卖欧亚集团股票的情况及未来 6

个月增减持欧亚集团股份的具体计划。另外，应贵所要求，上海宝银

也披露了具体的内幕信息知情人。上海宝银已经提过相同议案，不存

在利用提议高送转以影响上市公司股价并进行二级市场交易的行为。

4、欧亚集团的流通股股东每个交易日都在变动，因此，上海宝

银认为相同的议案在不同的股东大会上可能会有不同的表决结果。

特此公告。

长春欧亚集团股份有限公司董事会

                               二〇一六年六月八日