股票代码：002425       股票简称：凯撒股份         公告编号：2016-051

凯撒（中国）股份有限公司

关于公司董事减持股份的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

凯撒（中国）股份有限公司（以下称“公司”或“凯撒股份”）近日收到公

司董事黄种溪先生的通知，因个人资金需求，董事黄种溪先生通过深圳证券交易

所交易系统以大宗交易的方式减持其持有的公司无限售流通股股票 510 万股，具

体情况如下：

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

股东名称 减持方式 减持期间 减持均价（元）
减持股数

（万股）

减持比例

（%）

黄种溪
大宗交易

2016年 6月 7日 23.09 400 0.86%

2016年 6月 8日 22.97 110 0.24%

合计 - - 510 1.10%

2、股东本次减持前后持股情况

股东

名称
股份性质

本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

股数(股)

占总股

本比例

(%)

股数(股)
占总股本

比例(%)

黄种

溪

合计持有股份 20,464,601 4.42% 15,364,601 3.32%

其中：无限售条件股份 8,185,840 1.77% 3,085,840 0.67%

     有限售条件股份 12,278,761 2.65% 12,278,761 2.65%

二、其他相关说明

1、董事黄种溪先生本次减持公司股份符合《深圳证券交易所创业 板上市公

司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、

规章、业务规则的规定。

    2、董事黄种溪先生关于股票锁定期的承诺

凯撒股份本次向本人发行的股份自2015年4月27日起十二个月内不得转让。

自前述十二个月限售期满后，凯撒股份在其依法公布本次交易实施完毕首个会计

年度（本次交易实施完毕日所在会计年度）财务报表和酷牛互动当年年度《专项

审核报告》后，本人可转让因本次交易获得的凯撒股份股票份额的40%。在凯撒

股份依法公布本次交易实施完毕第二个会计年度财务报表和酷牛互动当年年度

《专项审核报告》后，本人可转让依约持有的凯撒股份股票份额的30%。在凯撒

股份依法公布本次交易实施完毕第三个会计年度财务报表和酷牛互动当年年度

《专项审核报告》及《减值测试报告》后，本人可转让依约持有的凯撒股份股票

份额的30%。若本人持有凯撒股份的股份期间在凯撒股份任职的，本人转让凯撒

股份的股份还应符合中国证监会及深圳证券交易所的其他规定。

截至目前，董事黄种溪先生本次减持公司股份符合在公司发行股份及支付现

金购买资产中所作出的有关股份锁定的承诺。本次所减持的股份为其持有的无限

售流通股，减持股份总数未超过其持有公司股份总数的 25%

    特此公告。

凯撒（中国）股份有限公司董事会

2016年6月8日