股票代码：002138           股票简称：顺络电子         编号：2016-042

深圳顺络电子股份有限公司

关于对深圳证券交易所关注函回复的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就深圳证券

交易所下发的《关于对深圳顺络电子股份有限公司的关注函》（中小板关注函

[2016]第 98 号，以下简称“关注函”)所关注的 “公司认为不存在实际控制人

和控股股东”相关问题进行了回复，现公告如下：

问题一、请你公司说明不存在实际控制人和控股股东的依据；

回复：

1. 最近六个月公司原控股股东的持股以及减持情况

截至2015年12月31日，金倡投资有限公司为本公司的控股股东，持有公司股

份共计186,719,980股，占公司股份总数的25.20%；倪秉达先生为本公司的实际

控制人。

公司分别于2016年3月15日和2016年4月28日对外披露了《深圳顺络电子股份

有限公司关于控股股东向董事长协议转让部分股份的提示性公告》（公告编号：

2016-003和2016-029）、金倡投资有限公司和袁金钰先生分别作出的《简式权益

变动报告书》，并于2016年6月2日对外披露了《深圳顺络电子股份有限公司关于

第一大股东减持股份暨公司无控股股东及实际控制人的公告》（公告编号：

2016-040），控股股东——金倡投资有限公司分别于2016年1月21日和2016年4

月27日协议将所持有的公司股份共计7,800万股（合计占公司股份总数的10.53%）

转让给袁金钰先生，并于2016年5月31日通过深圳证券交易所交易系统以大宗交

易方式减持公司无限售条件流通股2,000万股（占公司股份总数的2.70%）。

综上，截至2016年5月31日，金倡投资有限公司持有公司股份减至88,719,980

股，占公司股份总数的11.97%。

2.截止2016年5月31日，公司持股5%以上股东持股情况如下：

 股东名称 持有数量（股） 持股比例（%）

1 金倡投资有限公司 88,719,980 11.97

2 袁金钰先生 86,329,200 11.65

3 深圳市恒顺通电子科技开发有限公司 65,520,000 8.84

3. 关于公司现有董事和高级管理人员的选聘

2014年10月13日，公司召开2014年第四次临时股东大会，选举袁金钰先生、

倪秉达先生、施红阳先生、李有云先生、叶小杭先生和黄旭南先生为第四届董事

会非独立董事；公司第四届董事会第一次会议聘任施红阳先生为公司总裁、聘任

李有云先生、李宇先生、高海明先生为公司副总裁、聘任郭海先生为公司总工程

师、聘任徐佳先生为公司董事会秘书和财务总监。公司独立董事发表《关于公司

聘任高级管理人员的独立意见》，认为相关人员的提名、聘任程序符合《公司法》、

《公司章程》等相关规定。

公司非独立董事候选人分别由股东——金倡投资有限公司和深圳市恒顺通

电子科技开发有限公司推荐，其中金倡投资有限公司推荐董事候选人为倪秉达先

生、袁金钰先生、黄旭南先生；深圳市恒顺通电子科技开发有限公司推荐董事候

选人为施红阳先生和李有云先生；叶小杭先生为金倡投资有限公司和深圳市恒顺

通电子科技开发有限公司共同推荐；上述非独立董事候选人均由公司董事会提名

公司股东大会选举；公司独立董事亦均为公司董事会提名股东大会选举。

4.关于控股股东和实际控制人的认定

根据《公司法》，股份有限公司的控股股东，是指其持有的股份占股份有限

公司股本总额百分之五十以上的股东；持有股份的比例虽然不足百分之五十，但

依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东；

实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能

够实际支配公司行为的人；根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》，

控股股东，指其持有的股份占公司股本总额50%以上的股东；或者持有股份的比

例虽然不足50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产

生重大影响的股东；实际控制人，指通过投资关系、协议或者其他安排，能够支

配、实际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织；有下列情形之一的，为拥

有上市公司控制权：（一）为上市公司持股50%以上的控股股东；（二）可以实

际支配上市公司股份表决权超过30%；（三）通过实际支配上市公司股份表决权

能够决定公司董事会半数以上成员选任；（四）依其可实际支配的上市公司股份

表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响；（五）中国证监会或深圳证券

交易所认定的其他情形。

截至2016年5月31日，公司股权分散，不存在持股50%以上的单一大股东，亦

不存在单一股东实际可支配的股份表决权超过30%的情形；公司持股比例5%以上

的股东均不能够以其持有的股份所享有的表决权对股东大会的决议产生重大影

响；公司不存在任何股东足以控制董事会半数以上成员的选任或足以控制董事会

决议的形成；截至2016年5月31日，公司持股比例5%以上的股东除其各自分别持

有的公司股份外，其均不存在通过投资关系、协议或者其他安排控制公司其他股

份的情形，亦不存在将所持有的公司股份通过投资关系、协议或者其他安排交由

他人控制的情形；截至2016年5月31日，公司亦不存在通过投资关系、协议或者

其他安排，能够支配、实际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织。

综上，截至2016年5月31日，公司不存在控股股东和实际控制人。

问题二、持股5%以上股东后续增减持你公司股票的意向，并请律师对你公

司认定为不存在实际控制人和控股股东的依据和合理性发表明确意见。

回复：

持股5%以上股东后续增减持公司股票的意向

（1）本公司第一大股东金倡投资有限公司在不影响公司稳定发展及不违反

相关法律、法规之规定的前提下，将持续减持其拥有权益的股份，并将按照相关

法律、法规的规定及时履行信息披露义务；

（2）本公司第二大股东袁金钰先生为稳定公司发展，在不违反相关法律、

法规之规定的前提下，有意向继续增加其在公司拥有权益的股份，并将按照相关

法律、法规的规定及时履行信息披露义务；

（3）本公司第三大股东深圳市恒顺通电子科技开发有限公司在不影响公司

稳定发展及不违反相关法律、法规之规定的前提下，将对其在公司拥有权益的股

份作出合理安排。

律师对本公司认定为不存在实际控制人和控股股东的依据和合理性已发表

明确意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《北

京天驰君泰律师事务所关于深圳顺络电子股份有限公司控股股东和实际控制人

认定的法律意见书》。

公司今后将按照国家法律、法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中

小企业板上市公司规范运作指引》等规定，诚实守信，规范运作，认真和及时地

履行信息披露义务。

特此公告

深圳顺络电子股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月十四日

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