证券代码：002681        证券简称：奋达科技         公告编号：2016-043

深圳市奋达科技股份有限公司

 关于控股股东追加承诺限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售股份的数量为 542,700,000 股，占公司总股本的 43.94%。

2、本次解除限售股份可上市流通日为 2016 年 6 月 20 日。

一、本次解除限售股份的基本情况

2015 年 6 月 16 日，深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）披露

了《股东追加股份限售承诺公告》（公告编号：2015-036），公司控股股东、实际

控制人、董事长肖奋先生承诺：承诺对其所持有的公司无限售条件股份 271,350,

000 股自愿追加限售期一年,即 2015 年 6 月 18 日至 2016 年 6 月 18 日。上述股

份于 2015月 6月 19日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理股份性质变

更登记手续。具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证

券日报》《上海证券报》《证券时报》披露的相关信息。

2016 年 5 月 27 日，公司实施了 2015 年度权益分派：以公司总股本 617,569,

200 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金（含税），以资本公积金

向全体股东每 10 股转增 10 股。权益分派实施完成后，肖奋先生持有的追加承诺

限售股份调整为 542,700,000 股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、本次申请解除股份限售的股东肖奋先生做出的追加限售股份承诺如下：

自 2015 年 6 月 18 日起至 2016 年 6 月 18 日止不转让或者委托他人管理本人持有

的 271,350,000 股公司无限售条件股份，也不由公司收购该部分股份；在锁定期

内,若上述股份发生资本公积转增股本、派送股票红利等使股份数量发生变动的

事项，上述锁定股份数量作相应调整。在锁定期内，若违反上述承诺减持公司股

份，将减持股份的全部所得上缴公司，并承担由此引发的一切法律责任。

2、经核查：本次申请解除股份限售的股东肖奋先生严格履行了做出的上述

各项承诺。

3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，上

市公司对其不存在违规担保。

4、其他与限售股份上市流通有关的承诺

肖奋先生于公司 2014 年重大资产重组并配套募集资金时承诺：本次认购的

深圳市奋达科技股份有限公司股份自上市之日（2015 年 3 月 9 日）起 36 个月内

不转让。锁定期内，如因上市公司实施送红股、资本公积金转增股本事项而增持

的上市公司股份，亦遵守上述锁定期限的约定。若证券监管部门的监管意见或相

关规定要求的锁定期长于上述锁定期，则根据相关证券监管部门的监管意见和相

关规定进行相应调整。上述承诺正在严格履行中。

三、本次限售股份的上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通日为 2016 年 6 月 20 日。（注：因 2016 年 6 月

18 日、19 日为非交易日，顺延至交易日 2016 年 6 月 20 日）

2、本次解除限售股份的数量为 542,700,000 股，占公司总股本的 43.94%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为 1 名。

4、本次限售股份解除限售及可上市流通情况如下：

序

号

限售股份持

有人名称
持有股份数 限售股份数

本次解除限

售股数

本次解除限

售股数占总

股本比例

质押冻结股

份数

1 肖奋 555,221,740 555,221,740 542,700,000 43.94% 178,570,000

四、本次解除限售前后的股本结构变化

变更前 本次变动（＋，—） 变更后

数量（股） 比例 数量（股） 比例 数量（股） 比例

一、限售流

通股（或非

流通股）

804,204,024 65.11% -135,675,000 -10.98% 668,529,024 54.13%

01 首发后 555,221,740 44.95% -542,700,000 -43.94% 12,521,740 1.01%

个人类限

售股

02 股权激

励限售股
6,683,040 0.54% 0 0.00% 6,683,040 0.54%

03 首发后

机构类限

售股

131,478,260 10.64% 0 0.00% 131,478,260 10.64%

04 高管锁

定股
110,820,984 8.97% +407,025,000 32.95% 517,845,984 41.93%

二、无限售

流通股
430,934,376 34.89% +135,675,000 10.98% 566,609,376 45.87%

其中未托

管股数
0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

三、总股本 1,235,138,400 100.00% 0 0.00% 1,235,138,400 100.00%

特此公告。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会

二○一六年六月十六日