A 股代码：601009        A 股简称：南京银行      编号：2016-034

 优先股代码：360019     优先股简称：南银优 1

南京银行股份有限公司

非公开发行限售股上市流通公告

特别提示：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 本次限售股上市流通数量为 419,851,116 股

 本次限售股上市流通日期为 2016 年 6 月 21 日

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为非公开发行限售股上市流通。

(一)核准时间

2015 年 5 月 26 日，中国证券监督管理委员会核发《关于核准南京银行股份

有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2015］1002 号），核准公司非公

开发行不超过 10 亿股 A股股票的申请。

（二）股份登记时间

2015 年 6 月 19 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《证券

变更登记证明》，本次新增股份办理完毕股份登记手续。公司股份总数由

2,968,933,194 股变为 3,365,955,526 股，该次发行新增股份均为有限售条件流

通股。

(三) 锁定期安排

序

号
发行对象

认购股数

（股）

锁定期

（月）
预计上市时间

1 南京紫金投资集团有限责任公司 39,702,234 36 2018 年 6 月 19 日

序

号
发行对象

认购股数

（股）

锁定期

（月）
预计上市时间

2 法国巴黎银行 124,069,478 36 2018 年 6 月 19 日

3 上银基金管理有限公司 47,429,081 12 2016 年 6 月 19 日

4 兴证证券资产管理有限公司 30,119,602 12 2016 年 6 月 19 日

5 招商财富资产管理有限公司 44,000,000 12 2016 年 6 月 19 日

6 东方基金管理有限责任公司 49,607,940 12 2016 年 6 月 19 日

7 江苏国泰国际集团有限公司 29,871,960 12 2016 年 6 月 19 日

8 财通基金管理有限公司 32,222,037 12 2016 年 6 月 19 日

合计 397,022,332 - -

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后，公司股份数量由 2,968,933,194 股变为 3,365,955,526

股。2016 年 6 月 8 日，公司以资本公积按每 10 股转增 8 股，合计转增

2,692,764,420 股，公司股份数量变为 6,058,719,946 股。公司限售股以该方案

同比例变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

发行对象上银基金管理有限公司、兴证证券资产管理有限公司、招商财富资

产管理有限公司、东方基金管理有限责任公司、江苏国泰国际集团有限公司、财

通基金管理有限公司承诺：自发行结束之日起，十二个月内不转让本次认购的股

份。

四、控股股东及其关联方资金占用情况（仅限控股股东及其关联方限售股

上市流通）

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）和南京证券担任南京银行

本次非公开发行及持续督导的联席保荐机构，中信证券指派姜颖、计玲玲，南京

证券指派高金余、肖爱东担任南京银行本次非公开发行持续督导的保荐代表人。

南京银行于 2015 年 8 月 13 日召开 2015 年第二次临时股东大会，审议通过

了关于南京银行非公开发行优先股（以下简称：2015 年优先股）的相关议案，

并于 2015 年 9 月 25 日与东吴证券股份有限公司（以下简称：东吴证券）和南京

证券签署了《关于非公开发行优先股并挂牌转让之保荐协议》，聘请东吴证券和
南京证券担任南京银行 2015 年优先股的联席保荐机构。东吴证券指派李生毅、

夏志强，南京证券指派王刚、高金余担任南京银行 2015 年优先股的保荐代表人。

根据相关规定，自 2015 年 9 月 25 日起，中信证券对南京银行本次非公开

发行未完成的持续督导工作将由东吴证券承接。

由于南京银行仍然聘请南京证券担任 2015 年优先股的联席保荐机构，因此，

南京银行本次非公开发行的持续督导工作将由南京证券继续完成，并由保荐代表

人王刚、高金余担任南京银行本次非公开发行持续督导的保荐代表人。

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京银行股份有限公司非公开发行优

先股的批复》（证监许可[2015]2832 号）核准，南京银行向合格投资者非公开发

行不超过 49,000,000 股优先股。非公开发行的 49,000,000 股优先股已于 2015 年

12 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。

南京银行于 2016 年 2 月 1 日召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了

关于南京银行非公开发行优先股（以下简称“本次优先股”）的相关议案，并于

2016 年 3 月 15 日与华泰联合证券和南京证券签署了《关于非公开发行优先股并

挂牌转让之保荐协议》，聘请华泰联合证券和南京证券担任南京银行本次优先股

的联席保荐机构。华泰联合证券指派朱凌志、陈石，南京证券指派王刚、高金余

担任南京银行本次优先股的保荐代表人。

根据相关规定， 自 2016 年 3 月 15 日，东吴证券对南京银行本次非公开

发行及 2015 年优先股未完成的持续督导工作将由华泰联合证券承接。华泰联合

证券已指派朱凌志、陈石担任南京银行本次非公开发行及 2015 年优先股剩余持

续督导期内的保荐代表人。由于南京银行仍然聘请南京证券担任本次优先股的联

席保荐机构，南京证券仍然指派王刚、高金余担任南京银行本次优先股的保荐代

表人。因此，南京银行本次非公开发行及 2015 年优先股未完成的持续督导工作

将由南京证券继续完成，并由保荐代表人王刚、高金余继续担任南京银行本次非

公开发行及 2015 年优先股剩余持续督导期内的保荐代表人。

经核查，华泰联合证券与南京证券认为：南京银行本次限售股份解除限售的

数量、上市流通时间均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、

《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定等相关法律、法规和规章的要求，

其上市流通不存在实质性障碍；南京银行本次解禁限售股份持有人严格履行了非
公开发行时做出的承诺；南京银行本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、

完整。 综上，华泰联合证券与南京证券对南京银行本次非公开发行限售股份上

市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 419,851,116 股；

本次限售股上市流通日期为 2016 年 6 月 21 日；

本次限售股上市流通明细清单如下：

序

号

股东

名称

持有限售股

数量(股)

持有限售股占公

司总股本比例

（%）

本次上市

流通数量（股）

剩余限售股

数量（股）

1
南京紫金投资集团

有限责任公司
71,464,021 1.18 0 71,464,021

2 法国巴黎银行 223,325,060 3.69 0 223,325,060

3
上银基金管理有

限公司
85,372,345 1.41 85,372,345 0

4
兴证证券资产管

理有限公司
54,215,284 0.89 54,215,284 0

5
招商财富资产管

理有限公司
79,200,000 1.31 79,200,000 0

6
东方基金管理有

限责任公司
89,294,292 1.47 89,294,292 0

7
江苏国泰国际集

团有限公司
53,769,528 0.89 53,769,528 0

8
财通基金管理有

限公司
57,999,667 0.96 57,999,667 0

合计 714,640,197 11.80 419,851,116 294,789,081

七、股本变动结构表

本次上市前

（股）

变动数（减少

为—）（股）
本次上市后（股）

有 限

售 条

件 的

流 通

1、国家持有股份

2、国有法人持有股份 71,464,021  0 71,464,021

3、其他境内法人持有股份

4、境内自然人持有股份

股份 5、境外法人、自然人持有股份 223,325,060  0 223,325,060

6、战略投资者配售股份

7、一般法人配售股份

8、其他
419,851,116  -419,851,116  0

有限售条件的流通股份合计
714,640,197  -419,851,116  294,789,081

无 限

售 条

件 的

流 通

股份

A 股
5,344,079,749  419,851,116  5,763,930,865

B 股

H 股

其他

无限售条件的流通股份合计
5,344,079,749  419,851,116 5,763,930,865

股 份

总额

6,058,719,946  0 6,058,719,946

八、上网公告附件

中介机构核查意见

特此公告。

南京银行股份有限公司董事会

2016 年 6 月 15 日