证券代码：600856        证券简称：中天能源    公告编号：临 2016-058

长春中天能源股份有限公司

关于 MKCP VC Investments（Mauritius）I Ltd.提议高送转的公

告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

高送转提案的主要内容：拟2015年12月31日的公司股份总567,165,575股为

基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

提议高送转提案的MKCP VC Investments（Mauritius）I Ltd.（以下简称奇

力资本）持有公司10.05%的股份未来6个月是否有减持计划：在未来6个月不进行

减持公司股票。

一、高送转提案的主要内容

2016年6月16日,公司持股10.05%的股东MKCP VC Investments（Mauritius）

I Ltd.向2015年年度股东大会提出高送转临时提案《2015年度公积金转增股本预

案》，提案主要内容：拟以2015年末总股本567,165,575股为基数，以资本公积

金转增股本方式向全体股东每10股转增10股。

二、股东提议高送转提案的情况及理由

（一）持有公司10.05%的股份的奇力资本于2016年6月16日提议高送转议案：

以2015年12月31日的公司股份总567,165,575股为基数，以资本公积金向全体股

东每10股转增10股。

（二）奇力资本提议高送转的主要理由：鉴于新上市公司经营状况良好，业

绩稳步增长、资本公积金充足。

（三）奇力资本承诺：在2015年年度股东大会上投票同意上述公积金转增股

本提案。

三、提议股东持股变动情况与增减持计划

（一）股东提议高送转方案前6个月内的持股变动情况

奇力资本持有公司 10.05%的股份,在提议高送转前六个月内无协议买卖公

司股份、无在二级市场增减持公司股份、无认购公司定向增发股份、无参与公司

员工持股或股权激励计划。

（二）提议股东未来 6个月的无增减持计划。

 四、公司控股股东及关联方对高送转议案的表决意向

控股股东青岛中天资产管理有限公司、控股股东之关联股东 SINOENERGY

HOLDING LIMITED 公司、邓天洲及黄博同意本议案。

五、相关风险提示

1、公司 2015 年度股东大会对该提案审议结果具有不确定性，敬请投资者注

意投资风险。

2、上述公积金转增股本预案对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不

产生实质性影响，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。

特此公告。

长春中天能源股份有限公司董事会

2016 年 6 月 17 日