证券代码：600766         证券简称：园城黄金        公告编号：2016-015

烟台园城黄金股份有限公司

关于持股 5%的股东减持至 5%以下的提示性公告

本公司董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、本次股东权益变动属于减持，具体为思考投资通过与其存在一致行动关

系的 5只基金、信托产品，于 2016年 6月 15 日通过上海证券交易所集中竞价交

易系统已累计减持本公司股票 1,211,433股，已减持本公司股份数量达到本公司

总股本的 0.5403％。

2、本次股东权益变动不触及要约收购。

3、本次股东权益变动未使公司控股股东或实际控制人发生变化。

一、本次股东权益变动基本情况

1、本次股东权益变动基本情况

烟台园城黄金股份有限公司（简称“本公司”、“园城黄金”）于 2016 年 6

月 16日接到浙江思考投资管理股份有限公司（简称“思考投资”）的《思考投资

关于减持园城黄金股票的通知》，截止 2016 年 6 月 15 日收盘，思考投资通过自

主发行及担任投资顾问的 5只信托、基金产品，通过上海证券交易所集中竞价交

易系统共计减持本公司股票 1,211,433股，占本公司总股本 0.5403%，本次减持

后，思考投资通过自主发行及担任投资顾问的 5只信托、基金产品合计持有本公

司股票数量为 10,000,000 股，占本公司总股本的 4.4598%。思考投资及其存在

一致行动关系的 5只基金、信托产品不再是持有公司 5%以上股份的股东。

2、思考投资基本情况
4.4598%
3、本次权益变动后的 5支信托及基金产品持股明细见下表：

所属企业 产品名称 股数
持股

比例

陕西省国际信托股

份有限公司

陕国投·工银量化恒盛精选 A 类 10

期证券投资集合资金信托计划
730,000 0.3256%

陕西省国际信托股

份有限公司

陕国投·工银量化恒盛精选 D 类 17

期证券投资集合资金信托计划
5,200,000 2.3191%

陕西省国际信托股

份有限公司

陕国投·工银量化恒盛精选 D 类 26

期证券投资集合资金信托计划
2,780,000 1.2398%

浙江思考投资管理

股份有限公司

思考 20 号 A2-1 大宗交易二级市场

循环套利基金
490,000 0.2185%

浙江思考投资管理

股份有限公司
思考 20号 A5-1循环套利基金 800,000 0.3568%

浙江思考投资管理

股份有限公司

浙江思考投资管理股份有限公司自

营账户
0 0.0000%

4、关于本次减持园城黄金股份股票一致行动人的说明

钱湘英、岳志斌等 17人系思考投资的实际控制人，思考投资通过基金产品

合同约定行使股东权益，对园城黄金股票的买卖有实际的投资决策权，是本次减

钱湘英、岳志斌、纪翔、张寿清、王文玮等 17 人

（实际控制人）

浙江思考投资管理股份有限公司

烟台园城黄金股份有限公司

64.28%

持园城黄金股票的一致行动人。

思考投资通过与陕西省国际信托股份有限公司签订的投资顾问协议，对于股

票的买卖具有实际的投资决策权，是本次减持园城黄金股票的一致行动人。

5、思考投资表示其减持园城黄金股票的目的是为了兑现收益并获取资金。

思考投资表示截至 2016年 6月 15日，不排除在未来 12个月内减少或增加

在园城黄金拥有权益股份的可能性。

二、此前思考投资增持本公司股票的情况

2015 年 7 月 13 日至 2015 年 10 月 19 日，思考投资通过自营账户、自主发

行及担任投资顾问的 5只信托、基金产品，通过上海证券交易所集中竞价交易系

统共计增持本公司股票 22,422,850股，占本公司总股本的 10.0001%，截止 2016

年 6 月 7 日收盘，思考投资通过自营账户、自主发行及担任投资顾问的 5 只信

托、基金产品通过上海证券交易所集中竞价交易系统共计减持本公司股票

11,211,417股，占本公司总股本的 5.0000%。截止 2016年 6月 15日收盘，思考

投资通过自主发行及担任投资顾问的 5只信托、基金产品通过上海证券交易所集

中竞价交易系统共计减持本公司股票 1,211,433股，占本公司总股本的 0.5403%。

本次减持后，思考投资通过自主发行及担任投资顾问的 5只信托、基金产品合计

持有本公司股票数量为 10,000,000股，占本公司总股本的 4.4598%。

三、所涉及后续事项

1、本次权益变动不会导致本公司控股股东或实际控制人的变化。

2、本次权益变动情况公司履行了信息披露义务，股东权益变动事项涉及的

相关信息，公司已于同日在公司指定信息披露媒体进行了披露。

本公司指定信息披露媒体为《上海证券报》 、《中国证券报》和上海证券交

易所（www.sse.com.cn）网站，有关本公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息

为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司

2016年 6月 17日