证券代码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证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简称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源
公告编号：临 2016

长春中天能源股份有限公司

关于董事会审议高送转公告的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长春中天能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月 18 日披露

了《长春中天能源股份有限公司董事会审议高送转公告》（公告编号：临 2016-059），

根据上海证券交易所事后审核要求，公司对上述公告进行补充披露如下：

一、公司董事及提议股东未来 6 个月的增减持计划

公司于 2016 年 6 月 2 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证

监会）发来的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（【161263】号），中国证

监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》予以受理。在此次非公开发

行股票中董事邓天洲先生、黄博先生分别与公司签订《附条件生效的股份认购合

同》，每人的认购比例为公司本次非公开发行的最终发行数量的 5%，邓天洲先生、

黄博先生将根据相关法律法规及中国证监会的核准认购公司股票。公司控股股东

青岛中天资产管理有限公司及关联股东 SINOENERGY HOLDING LIMITED、奇

力资本及公司其他董事无增减持计划。

二、高送转议案前后的 6 个月内，公司限售股解禁情况补充

1、2016 年 3 月 28 日锁定期届满解禁的 119,095,283 股的股东及各股东解禁

股数情况如下：

序号 发行对象
持有限售股份

数（股）

解除限售股份

数（股）

占总股本

比例

1 上海杉富投资合伙企业（有限合伙） 28,240,017 28,240,017 4.98%

2 东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙） 15,939,521 15,939,521 2.81%

3 上海领汇创业投资有限公司 14,947,059 14,947,059 2.64%

4 新疆盛世昌金股权投资合伙企业（有限合伙） 11,127,590 11,127,590 1.96%

5 杭州金灿金道股权投资合伙企业（有限合伙） 8,571,251 8,571,251 1.51%

6 嘉兴市力欧机电有限公司 7,157,747 7,157,747 1.26%

7 广发信德投资管理有限公司 6,616,405 6,616,405 1.17%

8 浙江中科招盈创业投资有限公司 5,413,422 5,413,422 0.95%

9 北京盈时创新投资顾问有限公司 5,413,422 5,413,422 0.95%

10 湖北盛世高金创业投资有限公司 4,451,036 4,451,036 0.78%

11 上海辰祥投资中心（有限合伙） 4,451,036 4,451,036 0.78%

12 上海德洋实业投资有限公司 3,608,948 3,608,948 0.64%

13 Rich Fields Energy Limited 3,157,829 3,157,829 0.56%

合计 119,095,283 119,095,283 21.00%

2、2016 年 5 月 3 日锁定期届满解禁的 31,588,342 股的股东及各股东解禁股

数情况如下：

序

号
发行对象 登记股东名称

持有限售股份

数（股）

解除限售股份

数（股）

占总股本

比例

1

方正富邦基

金管理有限

公司

方正富邦基金－浦发银行－方正

富邦基金定增 7 号资产管理计划
12,782,275  12,782,275  2.25%

2
天弘基金管

理有限公司

天弘基金－工商银行－华融信托

－华融·盛世景10号权益投资集合

资金信托计划

12,356,199  12,356,199  2.18%

3

中信建投基

金管理有限

公司

中信建投基金－兴业银行－中融

国际信托－中融－享融 33 号集合

资金信托计划

3,224,934  3,224,934  0.57%

中信建投基金－兴业银行－中融

国际信托－中融－享融 32 号集合

资金信托计划

3,224,934  3,224,934  0.57%

合计  31,588,342 31,588,342  5.57%

特此公告。

长春中天能源股份有限公司董事会

2016 年 6 月 20 日