证券代码：000793  证券简称：华闻传媒   公告编号：2016-054

华闻传媒投资集团股份有限公司

关于拟处置可供出售金融资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

公司间接控股子公司新疆华商盈通股权投资有限公司（以下简称

“华商盈通”）拟出售其持有的中小板上市公司深圳市索菱实业股份有

限公司（股票简称“索菱股份”，股票代码：002766，以下简称“索菱

股份”）8,208,105 股股份，占索菱股份总股本的 4.49%。该 8,208,105

股股份于 2016 年 6 月 15 日全部解除限售上市流通。本次拟出售资产

的行为不会构成关联交易，也不会构成《上市公司重大资产重组管理

办法》规定的重大资产重组。

华商盈通为西安华商广告有限责任公司持有61.25%股权的控股子

公司，公司及公司全资子公司陕西华商传媒集团有限责任公司分别持

有西安华商广告有限责任公司 20%和 80%股权。

公司于2016年 6月 21日召开的第七届董事会2016年第十二次临

时会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票审议批准了《关于授权处置

可供出售金融资产的议案》，同意授权公司经营班子根据证券市场行情

情况决定华商盈通持有的索菱股份全部股份处置的时机和价格。

根据《公司章程》的规定，本次交易无需提交股东大会批准，不

需要经过有关部门批准等。

二、交易标的基本情况

华商盈通所持索菱股份 8,208,105 股股份是 2010 年 12 月以来以

现金4,282.42 万元投资索菱股份所获得的股份。索菱股份成立于 1997

年 10 月 17 日，于 2015 年 6 月 11 日起在深圳证券交易所中小板上市

交易，股票简称“索菱股份”，股票代码“002766”，目前总股本18,300.93

万股。目前华商盈通持有索菱股份 8,208,105 股股份（占 4.49%），持

股账面成本4,282.42万元。索菱股份自2016年 3月 19日起停牌至今，

2016 年 3 月 18 日收盘价 31.74 元/股。该资产不存在抵押、质押或者

其他第三人权利，也不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事

项以及被查封、冻结等情形。

三、处置方式

通过证券交易所集中竞价交易或大宗交易等方式处置。

四、处置价格

处置价格由公司经营班子根据市场行情情况决定。

五、处置资产的目的和对公司的影响

公司根据证券市场情况择机处置上述索菱股份 8,208,105 股股

份，争取实现公司投资收益最大化。华商盈通投资索菱股份的账面成

本较低，因此处置该等股份将给公司带来一定的投资收益。但因证券

市场股价会产生波幅，因此目前尚无法估计处置索菱股份的股份对公

司业绩的具体影响。公司将根据处置上述资产的进展情况，及时履行

信息披露义务。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董   事   会

二〇一六年六月二十一日