证券代码：600369        证券简称：西南证券        公告编号：临 2016-037

西南证券股份有限公司

关于证券自营业务风险控制指标情况及收到重庆证

监局行政监管措施决定书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2015 年 8 月 18 日，西南证券股份有限公司（以下简称公司）因开展约定购

回式证券交易业务而通过约定购回交易专户被动持有江苏中泰桥梁钢构股份有

限公司（以下简称中泰桥梁）股票 15,500,000 股，占其总股本的 4.98%。2016

年 4 月 19 日、20 日，公司量化投资业务因进行阿尔法策略调仓交易，通过证券

交易所集中交易方式合计买入中泰桥梁 141,435 股，占其总股本的 0.05%，本次

交易后，公司合计持有中泰桥梁 15,641,435 股，占其总股本的 5.03%。其后，

公司通过中泰桥梁及时公告了《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司简式权益变动报

告书》，并就上述情况向监管部门进行了报告。

2016 年 6 月 23 日，公司收到中国证券监督管理委员会重庆监管局（以下简

称重庆证监局）《关于对西南证券股份有限公司采取责令改正措施的决定》（行政

监管措施决定书[2016]11 号，以下简称《决定书》），主要内容如下：

经查，公司合计持有中泰桥梁 15,641,435 股，占中泰桥梁总股本的 5.03%

的行为违反了《证券公司风险控制指标管理办法》第二十二条第一款第（四）项

的规定。同时，公司未按规定发布相关临时公告，违反了《关于加强上市证券公

司监管的规定》（证监会公告[2010]20 号）第十三条和《上市公司信息披露管理

办法》（证监会令第 40 号）第二条的规定。

按照《证券法》第一百五十条第一款的规定，重庆证监局要求公司在 4个月

内对风险控制指标不符合规定的情形予以改正。同时，根据《上市公司信息披露

管理办法》第五十九条的规定，要求公司对信息披露违规行为进行整改，在 2个

工作日内按有关规定对风险控制指标不符合规定标准的相关情况进行补充披露。

根据《决定书》的要求，公司对上述证券自营业务风险控制指标不符合规定

标准的相关情况说明如下：

公司本次证券自营业务风险控制指标不符合规定标准系公司约定购回式证

券交易业务被动持有中泰桥梁股票以及自营业务通过二级市场交易持有中泰桥

梁股票之合计数量达到其总股本 5.03%所致。根据上述约定购回式证券交易业务

购回协议安排，公司持有的该股票风险能够得到有效管控，上述情况不会给公司

业务带来重大不利影响，亦不会对公司利益造成重大损害。

后续，公司将按《决定书》要求及时披露本次整改报告，对上述风险控制指

标不符合规定标准的相关情况进行改正，并进一步强化全面风险管理制度建设，

防范类似情况的再次发生，同时加强信息披露工作，确保及时、准确、完整地披

露相关信息。

特此公告

                                       西南证券股份有限公司董事会

                                         二〇一六年六月二十四日