证券代码：300223        证券简称：北京君正        公告编号：2016-042

北京君正集成电路股份有限公司

关于重大资产重组延期复牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为避

免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，经公司向深

圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：北京君正，股票代码：300223）于2016

年6月2日（星期四）下午开市起停牌并发布了《北京君正集成电路股份有限公司

关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2016-034）。2016年6月9日，公司披

露了《北京君正集成电路股份有限公司重大事项进展公告》（公告编号：

2016-035）。公司根据相关要求于2016年6月18日发布了《北京君正集成电路股

份有限公司关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-036），于2016年6

月20日（星期一）上午开市起转入重大资产重组事项继续停牌。2016年6月25日，

公司发布了《北京君正集成电路股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（公

告编号：2016-038）。

公司原承诺争取于2016年7月4日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信

息披露内容与格式准则第26号--上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求

披露重大资产重组预案或者报告书。由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较

大，相关工作尚未全部完成，重组方案尚需进一步协商、确定和完善，预计公司

无法在进入重组停牌程序后1个月内披露重组预案。

根据目前进展情况，公司本次重大资产重组基本情况如下：

一、本次重大资产重组基本情况及进展

（一）标的资产情况

本次重大资产重组的标的资产范围尚未最终确定，可能涉及多个标的资产。

根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订）的行业目录及分类原则，本次重

大资产重组的标的资产均属于“计算机、通信和其他电子设备制造业”。

（二）主要交易对方

目前标的资产股权结构尚在调整中，因此，本次交易的交易对方尚未最终确

定。本次重大资产重组的交易对方为非控股股东的第三方，可能涉及关联交易。

（三）交易方式

本次交易的交易方式可能为发行股份及支付现金购买资产，具体交易方式尚

在探讨中，未最终确定。

（四）公司股票停牌前1个交易日的主要股东持股情况

1、公司股票停牌前1个交易日的前10名股东持股情况

序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%） 股份性质

1 刘强 35,232,677 21.17
流通 A 股，流

通受限股份

2 李杰 22,560,000 13.56
流通 A 股，流

通受限股份

3 冼永辉 9,092,020 5.46
流通 A 股，流

通受限股份

4 张紧 9,080,040 5.46
流通 A 股,流通

受限股份

5 晏晓京 2,907,100 1.75
流通 A 股，流

通受限股份

6
中央汇金资产管理有限责

任公司
2,884,700 1.73 流通 A 股

7 许志鹏 2,702,000 1.62
流通 A 股，流

通受限股份

8 刘飞 2,595,900 1.56
流通 A 股，流

通受限股份

9 姜君 2,495,000 1.50
流通 A 股，流

通受限股份

10
广发证券股份有限公司客

户信用交易担保证券账户
2,431,796 1.46 流通 A 股

2、公司股票停牌前1个交易日的前10名无限售流通股股东持股情况

序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%） 股份性质

1 刘强 8,808,170 8.96 流通 A 股

2 李杰 5,640,000 5.74 流通 A 股

3
中央汇金资产管理有限责

任公司
2,884,700 2.93 流通 A 股

4
广发证券股份有限公司客

户信用交易担保证券账户
2,431,796 2.47 流通 A 股

5 冼永辉 2,273,005 2.31 流通 A 股

6 张紧 2,270,010 2.31 流通 A 股

7
交通银行－鹏华中国 50

开放式证券投资基金
1,519,760 1.55 流通 A 股

8
华泰证券股份有限公司客

户信用交易担保证券账户
1,432,408 1.46 流通 A 股

9

中国工商银行股份有限公

司－农银汇理信息传媒主

题股票型证券投资基金

1,401,268 1.43 流通 A 股

10

中国工商银行股份有限公

司－易方达科翔混合型证

券投资基金

1,159,897 1.18 流通 A 股

注：广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中包含的前五名股东的持股情况为：

王成枢持股数量 1,412,290 股；孔彩平持股数量 362,000 股；姜小平持股数量 108,600 股；张

艳持股数量 61,000 股；谢伟基持股数量 54,431 股。华泰证券股份有限公司客户信用交易担

保证券账户中包含的前五名股东持股情况为：龙在平持股数量 739,600 股；黄蕙持股数量

91,000 股；朱佳庆持股数量 80,000 股；华胜斌持股数量 60,000 股；戚峥嵘持股数量 60,000

股。

（五）停牌期间的重要进展

截至本公告披露之日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各

项工作，拟选聘的中介机构已开展工作，正抓紧对涉及重组事项的相关资产进行

尽职调查等工作。

二、后续工作及预计复牌时间

本公司承诺争取于2016年8月2日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信

息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求

披露重大资产重组预案或者报告书；逾期未能披露重大资产重组预案或者报告书

的，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未

提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2016年8月2日恢

复交易，并自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提

出延期复牌申请并获深圳证券交易所同意的，如公司仍未能在延期复牌期限内披

露重大资产重组预案或者报告书，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再

筹划重大资产重组事项。

继续停牌期间，本次重大资产重组的有关各方将全力推进各项工作。公司将

根据法律法规及监管部门的有关规定，及时履行披露义务，每五个交易日发布一

次上述重大资产重组事项的进展公告。公司筹划的重大资产重组事项存在不确定

性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京君正集成电路股份有限公司

董事会

二○一六年六月三十日 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