北京东方通科技股份有限公司

证券代码：300379        证券简称：东方通        公告编号：2016-037

北京东方通科技股份有限公司

关于股东减持计划实施完毕的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方通”）于 2016

年 6 月 13 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于持股 5%以上

股东股份减持计划的公告》，公司股东东华软件股份公司（以下简称“东华软件”）

计划自 2016 年 6 月 17 日—2016 年 12 月 17 日期间，通过大宗交易方式，减持

数量不超过其持有的公司股份数量的 25%，即 1,762,542 股。

2016 年 6 月 28 日公司发布《关于持股 5%以上股东减持公司股份的公告》

及《简式权益变动报告书》，东华软件于 2016 年 6 月 23 日至 2016 年 6 月 27

日期间，通过深圳证券交易所大宗交易方式减持其所持公司股份合计 1,304,000

股，减持比例为公司总股本的 1.13%。东华软件不再为持有公司股份 5%以上的

股东。

今日公司收到东华软件的告知函，告知其上述股份减持计划已经实施完毕。

具体情况如下：

一． 股份减持情况

 北京东方通科技股份有限公司

减持方式 减持时间
减持均价

（元/股）

减持股数

（股）
减持比例

大宗交易 2016-06-23 71.27 404,000 0.35%

大宗交易 2016-06-24 69.26 300,000 0.26%

大宗交易 2016-06-27 76.18 600,000 0.52%

大宗交易 2016-07-04 79.89 250,000 0.22%

大宗交易 2016-07-07 76.30 208,500 0.18%

合计 1,762,500 1.53%

二． 备查文件

1. 东华软件出具的《东华软件股份公司股份减持计划实施完毕告知函》；

2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

北京东方通科技股份有限公司 董事会

2016 年 7 月 8 日