证券代码：  000811  证券简称： 烟台冰轮  公告编号：2016-016

烟台冰轮股份有限公司
关于控股股东承诺不减持公司股份的公告

2016 年 7 月 10 日，公司获悉烟台冰轮集团有限公司承诺自即日

起十二个月内不通过证券交易系统减持其持有的本公司股份。

烟台冰轮集团有限公司是本公司的控股股东，持有 126,891,953

股股份，占本公司总股本的 29.15%。

特此公告。

备查文件：烟台冰轮集团有限公司承诺函

烟台冰轮股份有限公司董事会

2016 年 7 月 10 日