证券代码：002482         证券简称：广田集团          公告编号：2016-065

深圳广田集团股份有限公司

关于部分限售股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售股份数量为 3,155,187股，占公司股份总数的 0.2034%；

2、本次限售股份可上市流通日为 2016年 07月 18日。

一、本次解除限售股份情况概述

2012 年 9 月 28 日，经深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”或“广

田集团”）召开的第二届董事会第十五次会议审议通过，公司与深圳市方特装饰

工程有限公司（已更名为深圳市广田方特幕墙科技有限公司，以下简称“广田方

特”）法人股东深圳市方众投资发展有限公司（以下简称“方众投资”）签署了

《深圳市方特装饰工程有限公司股权收购协议》（以下简称“《股权收购协议》”），

约定公司以人民币 8,310 万元的价格受让方众投资持有的广田方特 51%股权。

方众投资及其股东丁荣才、徐兴中、裴国红在《股权收购协议》中承诺，在

收到全部股权转让款后的六个月内，将使用共计 2,800 万元人民币从二级市场购

买广田集团股票，并承诺在广田方特业绩承诺期内（自股权交割日至 2015 年 12

月 31 日）不减持上述股票。详细情况请参见公司于 2012 年 9 月 29 日披露于指

定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯

网上的相关公告。

丁荣才、徐兴中、裴国红完成广田集团股票购买承诺后，公司受丁荣才、徐

兴中、裴国红委托于 2013 年 7 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司办理完所涉及股份限售登记及股份性质的变更手续并向深圳证券交易所备

案。

完成上述股份锁定后，丁荣才、徐兴中、裴国红持有的广田集团有限售条件

的股票共 3,155,187股（按 2016 年 6 月 27 日权益分派后计算），锁定期至 2015

年 12 月 31 日，股份性质为首发后个人类限售股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、根据公司与方众投资、丁荣才、徐兴中、裴国红签署的《股权收购协议》，

广田方特自股权交割日至 2015 年 12 月 31 日之间经审计所确认扣除非经常性损

益后的净利润合计不低于 10,500 万元，其中归属于广田集团的净利润合计不低

于 5,355 万元，并承诺年度收现比（主营活动现金收入/主营业务收入）不低于

75%。否则方众投资及其股东丁荣才、徐兴中、裴国红对公司进行补偿。

2、根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华深圳审字（2016）

48270017 号审计报告，广田方特业绩承诺期内未能完成《股权收购协议》业绩

承诺指标。公司与方众投资及其股东丁荣才、徐兴中、裴国红签署了《股权收购

补充协议》，由方众投资及丁荣才、徐兴中、裴国红向公司进行现金赔偿。公司

同意对丁荣才、徐兴中、裴国红持有的广田集团有限售条件的股票 3,155,187

股解除限售。详细情况请参加 2016年 07月 13日披露于指定媒体《中国证券报》、

《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上的《深圳广田集团

股份有限公司关于控股子公司业绩承诺履行进展情况的公告》（公告号：

2016-063）。

3、本次申请解除股份限售的股东不存在占用上市公司资金的情形，上市公

司对其不存在担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2016 年 7 月 18 日，本次上市流通

的股份性质为无限售条件流通股份。

2、本次解除限售股份的数量为 3,155,187 股，占公司当前股本总额的

0.2034%。

3、本次申请解除股份限售的股东共 3名。

4、股份解除限售及上市流通具体情况：

序号 股东全称
持有限售股份数

（股）

本次可解除限售数量

（股）

本次可解除限售股数占公司

总股本的比例

1 丁荣才 1,192,443 1,192,443 0.08%

2 徐兴中 1,074,887 1,074,887 0.06%

3 裴国红 887,857 887,857 0.06%

合  计 3,155,187 3,155,187 0.20%

四、股份变动情况

本次变动前

本次变动增减
本次变动后

数量 比例 数量 比例

一、有限售条件股份 244,784,777 15.78% -3,155,187 241,629,590 15.58%

1、其他内资持股 244,784,777 15.78% -3,155,187 241,629,590 15.58%

其中：境内法人持股 216,294,157 13.94%  216,294,157 13.94%

   境内自然人持股 28,490,620 1.84% -3,155,187 25,335,433 1.64%

二、无限售条件股份 1,306,434,880 84.22% +3,155,187 1,309,590,067 84.42%

1、人民币普通股 1,306,434,880 84.22% +3,155,187 1,309,590,067 84.42%

三、股份总数 1,551,219,657 100.00% 0 1,551,219,657 100.00%

五、备查文件

1、限售股份上市流通申请书；

2、限售股份上市流通申请表；

3、股本结构表和限售股份明细表。

特此公告

深圳广田集团股份有限公司董事会

二○一六年七月十五日