证券号码：300245      证券简称：天玑科技        公告编号：2016-057

 1

上海天玑科技股份有限公司

关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。

重要内容提示：

本次权益变动属于减持，不触及要约收购。

本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

公司于 2016 年 7 月 14 日收到持股 5%以上股东陈宏科先生减持股份的告知函和简式权益变动报告书。

陈宏科先生于 2016 年 7 月 13 日通过大宗交易系统减持本公司无限售条件流通股股份 135 万股，占公司目

前总股本 27,509.0795 万股的 0.49%。

陈宏科先生于 2013 年 8 月 21 日-2016 年 7 月 13 日通过大宗交易系统及其竞价交易系统合计减持本公

司无限售条件流通股股份 873.6607 万股。其 2013 年 8 月 21 日减持前持有天玑科技股份 16,710,700 股，占

当时上市公司股份总数 13,400 万股的 12.47%，本次减持后持有天玑科技 20,106,382 股，占目前上市公司

股份总额 27,509.0795 万股的 7.31%，故累计持股比例下降 5.16%。其中陈宏科因公司限制性股票发行新股

被动稀释了 0.32%，通过证券交易所的证券交易减持了公司股份的 4.84%。具体情况如下：

一、 股东权益变动基本情况

1、 股东权益变动情况

股东

名称

变动

方式

变动期间 变动均

价（元）

权益变动股

份数（股）

持股总数 公司总股本 占总股

本比例

变动比例

减持：

大宗交

易

2013 年 8

月 21 日

14.18 -1,250,000 15,460,700 134,000,000 11.54% 0.93%

减持：

大宗交

易

2013 年 8

月 28 日

13.83 -1,136,000 14,324,700 134,000,000 10.69% 0.85%

限制性

股票发

行新股

2013 年 8

月 28 日

0 0 14,324,700 139,330,000 10.28% 0.41%

减持：

大宗交

易

2013 年 12

月 6 日

12.36 -1,030,607 13,294,093 139,530,000 9.53% 0.75%

限制性

股票发

行新股

2013 年 12

月 6 日

0 0 13,294,093 139,530,000 9.53% 0.00%

减持：

大宗交

易

2013 年 12

月 26 日

13.09 -520,000 12,774,093 139,530,000 9.16% 0.37%

减持：

竞价交

易

2013 年 12

月 30 日

14.82 -60,000 12,714,093 139,530,000 9.11% 0.04%

减持：

竞价交

易

2013 年 12

月 31 日

14.39 -30,000 12,684,093 139,530,000 9.09% 0.02%

2013

年度权

益分派

2014 年 6

月 19 日

0 3,805,228 16,489,321 181,213,500 9.10% -0.01%

减持：

竞价交

易

2014 年 6

月 26 日

20.14 -100,000 16,389,321 181,213,500 9.04% 0.06%

减持：

大宗交

易

2014 年 6

月 27 日

18.1 -560,000 15,829,321 181,213,500 8.74% 0.31%

减持：

竞价交

易

2014 年 6

月 30 日

21.3 -100,000 15,729,321 181,213,500 8.68% 0.06%

限制性

股票发

行新股

2014 年 7

月 24 日

0 0 15,729,321 182,058,500 8.64% 0.04%

限制性

股票部

分回购

注销

2014 年 10

月 24 日

0 0 15,729,321 181,966,460 8.64% 0.00%

减持：

竞价交

易

2015 年 1

月 13 日

20.23 -100,000 15,629,321 181,966,460 8.59% 0.05%

2014

年度权

益分派

2015 年 5

月 28 日

0 7,814,661 23,443,982 272,749,815 8.60% -0.01%

减持：

大宗交

易

2015 年 6

月 2 日

34.23 -2,500,000 20,943,982 272,749,815 7.68% 0.92%

增持 2015 年 7

月 28 日

19.57 153,000 21,096,982 272,749,815 7.73% -0.06%

增持 2015 年 8

月 24 日

18.24 164,400 21,261,382 272,749,815 7.80% -0.06%

增持 2015 年 9

月 1 日

15.46 195,000 21,456,382 272,749,815 7.87% -0.07%

回购注

销部分

限制性

股票

2015 年 11

月 11 日

0 0 21,456,382 272,680,395 7.87% 0.00%

回购注

销部分

限制性

股票

2016 年 3

月 3 日

0 0 21,456,382 272,216,295 7.88% -0.01%

发行

2016

年限制

性股票

新股

2016 年 5

月 5 日

0 0 21,456,382 279,361,295 7.68% 0.20%

回购

2013

年股权

激励限

制性股

票

2016 年 5

月 16 日

0 0 21,456,382 275,090,795 7.80% -0.12%

减持：

大宗交

易

2016 年 7

月 13 日

20.93 -1,350,000 20,106,382 275,090,795 7.31% 0.49%

累计减

持

/ / -8,736,607       5.16%

2、股东本次权益变动后持股情况

股东名称 股份性质

本次权益变动前持有股份

本次权益变动后持有股份

股 数

(股)

占总股本比例(%)

股 数

(股)

占总股本比例

(%)

陈宏科

合计持有股份 16,710,700 12.47 20,106,382 7.31

其中：无限售条件股份 4,177,675 3.12 20,106,382 7.31

     有限售条件股份 12,533,025 9.35 0 0

“本次权益变动前持有股份”是指 2013 年 8 月 21 日前所持股份。

“本次权益变动后持有股份”是指2016年7月13日后所持股份。

 证券号码：300245      证券简称：天玑科技        公告编号：2016-057

 4

二、 信息披露义务人在本公司中拥有权益的权利限制情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人陈宏科合计持有天玑科技20,106,382股，占目前上市公司股

份总额27,509.0795万股的7.31%，该部分股份不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结的情

况。

三、 前六个月内买卖上市公司股份的情况

除上述第一条(本次权益变动的基本情况)所述权益变动外，信息披露义务人陈宏科在提交简式权益变

动报告书之日起前六个月内没有买卖公司股票的情况。

四、其他相关说明

1、陈宏科先生本次减持未违反《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2016】1

号）、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券

交易所创业板股票上市规则》及公司章程等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。

2、本次权益变动后，陈宏科先生仍然是持有本公司5％以上股份的股东；

3、陈宏科先生不是公司的控股股东和实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更。

4、公司已根据相关法律、法规及深圳证券交易所业务规则的规定，履行了法定信息披露义务。

三、备查文件

1、相关股东减持公司股份的告知函；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海天玑科技股份有限公司董事会

2016 年 7 月 15 日 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