证券代码：603166         证券简称：福达股份          公告编号：2016-033

桂林福达股份有限公司

关于董事、监事及高级管理人员

减持股票及后续减持股票计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 持股情况：公司董事、监事及高级管理人员吕桂莲、黄铁锋、李刚、黄桂霞、王长

顺、张海涛累计持有本公司股票 9,640,800 股，占总股本 1.6285%。该股份均为自本公司首

次公开发行股票并上市前持有及 2015 年度分红送股合计的股份。

 减持情况：截止本公告之日，公司董事、监事及高级管理人员吕桂莲、黄铁锋、李

刚、黄桂霞、王长顺、张海涛累计减持 744,300 股，占总股本 0.1257%；尚累计持有股数

8,896,500 股，占总股本 1.5027%。

 减持计划：本减持计划公告之日起三个交易日后至 6 个月内，董事及高级管理人员

吕桂莲女士、董事黄铁锋先生将通过大宗交易或二级市场合计减持不超过 1,661,600 股的股

份，占总股本不超过 0.2807%，减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。

桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）近期公司董事、监事及高级管理人员减

持了公司部分股份并有继续减持公司股份的计划，现将有关事项公告如下：

一、董事、监事及高级管理人员持股情况

公司董事、监事及高级管理人员累计持有本公司股票 9,640,800 股，占总股本 1.6285%。

该股份均为自本公司首次公开发行股票并上市前持有及 2015 年度分红送股合计的股份。情

况具体如下：

序

号
姓名 职务

首发持有数量

（股）

2015年度分红

送股（股）

合计持股

（股）

占总股本比例

（%）

1 吕桂莲 董事、高管 4,550,000 910,000 5,460,000 0.9223

2 黄铁锋 董事 1,326,000 265,200 1,591,200 0.2688

3 李  刚 监事 585,000 117,000 702,000 0.1186

4 黄桂霞 监事 195,000 39,000 234,000 0.0395

5 王长顺 高管 1,170,000 234,000 1,404,000 0.2372

6 张海涛 董事秘书 208,000 41,600 249,600 0.0422

合计  8,034,000 1,606,800 9,640,800 1.6285

二、董事、监事及高级管理人员减持情况

中国证监会[2015]18 号规定中限制董事、监事及高级管理人员减持股票日期自 2016 年

1 月 7 日止，公司董事、监事及高级管人员已遵守相关规定。截止本公告之日，董事及高

级管理人员吕桂莲女士、董事黄铁锋先生、监事李刚先生、监事黄桂霞女士、副总经理王

长顺先生、董事会秘书张海涛先生累计减持 744,300 股，占总股本 0.1257%；尚累计持有股

数 8,896,500 股，占总股本 1.5027%。具体减持情况如下：

姓名
持有数量

（股）
减持日期

减持数量

（股）

减持占总

股本比例

（%）

剩余数量

（股）

占总股

本比例

（%）

减持方式

吕桂莲 5,460,000 7月 8日  20,400    0.0034   5,439,600   0.9188  二级市场

黄铁锋 1,591,200 7月 12日  80,800    0.0136   1,510,400   0.2551  二级市场

李刚 702,000 7月 12日 175,000    0.0296   527,000   0.0890  大宗交易

黄桂霞 234,000

7月 6日  35,000

  0.0099    175,500   0.0296

二级市场

7月 7日  13,000  二级市场

7月 12日  10,500  二级市场

王长顺 1,404,000 7月 12日  350,000    0.0591   1,054,000   0.1780  大宗交易

张海涛 249,600

5月 9日 10,000

  0.0101    190,000   0.0321

二级市场

7月 6日  10,000  二级市场

7月 7日  19,600  二级市场

7月 11日  10,000  二级市场

7月 12日  10,000  二级市场

合计 9,640,800      744,300    0.1257   8,896,500   1.5027

三、董事、监事及高级管理人员减持的原因：个人资金需求。

四、董事、监事及高级管理人员减持相关承诺

董事及高级管理人员吕桂莲女士、董事黄铁锋先生、监事李刚先生、监事黄桂霞女士、

副总经理王长顺先生、董事会秘书张海涛先生均出具如下承诺：

1、自公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理已持有的股份公

司的股份，也不由股份公司回购该部分股份。在担任股份公司董事/监事/高级管理人员期间

每年转让的股份不超过本人直接或间接所持股份公司股份总数的百分之二十五；在股份公

司上市后不再担任董事/监事/高级管理人员的，自离职之日起半年内，不转让直接或间接持

有的股份公司股份。

2、直接或间接持有的公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；

公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个

月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。若公司股票在本次

发行上市后有派发现金股利、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项的，发

行价格应相应进行除权、除息调整。

截止本公告披露之日，上述董事、监事及高级管理人员严格遵守了上述相关承诺，本

次减持未存在违反相关承诺的情形。

五、董事、监事及高级管理人员减持计划

本减持计划公告之日起三个交易日后至 6 个月内，董事及高级管理人员吕桂莲女士、

董事黄铁锋先生均因个人资金需求，将通过大宗交易或二级市场合计减持不超过 1,661,600

股的股份，减持数量占总股本不超过 0.2807%，减持价格将按照减持实施时的市场价格确

定。其他董事、监事及高级管理人员无减持计划。具体如下：

序

号

股东名

称

截止本公告日

持股数量（股）

占总股本

比例（%）

计划减持不

超过（股）

计划减持

占比（%）

按计划减持完毕

后剩余数量（股）

剩余持股

占比（%）

1 吕桂莲   5,439,600   0.9188  1,344,600 0.2271   4,095,000  0.6917

2 黄铁锋   1,510,400  0.2551  317,000 0.0535   1,193,400  0.2016

合计   6,950,000  1.1739  1,661,600 0.2807   5,288,400  0.8933

六、本次减持及后续减持股票计划的影响

董事及高级管理人员吕桂莲女士、董事黄铁锋先生、监事李刚先生、监事黄桂霞女士、

副总经理王长顺先生、董事会秘书张海涛先生不属于本公司控股股东、实际控制人，本次

减持及后续减持股票计划未导致本公司控制权发生变更，未对本公司治理结构、股权结构

及持续经营产生重大影响。

公司披露信息以公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投

资，注意投资风险。

特此公告。

                                        桂林福达股份有限公司董事会

                                      2016 年 7 月 16 日