证券代码：002554         证券简称：惠博普         公告编号：HBP2016-054

华油惠博普科技股份有限公司

关于控股股东完成股份减持的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、

误导性陈述及重大遗漏。

华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 15 日收到

公司控股股东的《股份减持实施情况告知函》，为偿还个人股票质押贷款，股东白明

垠先生和潘峰先生于 2016 年 7 月 11 日至 2016 年 7 月 15 日通过深圳证券交易所的

证券交易系统以大宗交易方式累计减持本公司无限售条件流通股 50,448,250 股，占

公司总股本的 4.71%。截至公告日，本次减持已实施完毕，公司控股股东黄松、白

明垠、潘峰、肖荣承诺，在未来六个月内不以任何形式减持其所持有的公司股份。

一、控股股东减持情况

黄松、白明垠、潘峰和肖荣四人为一致行动人，共同作为公司的控股股东和实

际控制人。本次减持具体情况如下：

1、减持股份情况

股东名称 减持方式 减持期间
减持均价

（元/股）

减持股数

（股）
减持比例

潘峰 大宗交易

2016 年 7 月 11 日 7.11 12,996,000 1.21%

2016 年 7 月 12 日 6.94 8,211,000 0.77%

2016 年 7 月 13 日 6.84 6,706,250 0.63%

白明垠 大宗交易

2016 年 7 月 13 日 6.84 3,293,750 0.31%

2016 年 7 月 14 日 6.77 10,000,000 0.93%

2016 年 7 月 15 日 6.58 9,241,250 0.86%

合计 - - - 50,448,250 4.71%

公司于 2016 年 7 月 13 日披露了《关于控股股东减持股份的公告》（公告编号：

HBP2016-052）。自本公司上市之日起至公告日，上述四人累计减持公司股份

50,448,250 股，占公司总股本的 4.71%。截至公告日，本次减持已实施完毕。

2、减持前后持股情况

股东名称 股份性质

本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

股数（股）
占总股本

比例
股数（股）

占总股本

比例

黄松

合计持有股份 188,632,000 17.61% 188,632,000 17.61%

无限售条件股份 47,158,000 4.40% 47,158,000 4.40%

有限售条件股份 141,474,000 13.21% 141,474,000 13.21%

白明垠

合计持有股份 142,940,000 13.34% 120,405,000 11.24%

无限售条件股份 35,735,000 3.34% 13,200,000 1.23%

有限售条件股份 107,205,000 10.01% 107,205,000 10.01%

潘峰

合计持有股份 111,653,000 10.42% 83,739,750 7.82%

无限售条件股份 27,913,250 2.61% 0 0.00%

有限售条件股份 83,739,750 7.82% 83,739,750 7.82%

肖荣

合计持有股份 97,188,000 9.07% 97,188,000 9.07%

无限售条件股份 24,297,000 2.27% 24,297,000 2.27%

有限售条件股份 72,891,000 6.80% 72,891,000 6.80%

合计 - 540,413,000 50.45% 489,964,750 45.74%

注：合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系由于四舍五入所致。

本次减持后，黄松、白明垠、潘峰和肖荣合计持有公司股份 489,964,750 股，占

公司总股本的 45.74%，仍为公司的共同控股股东和实际控制人。

二、承诺履行情况

1、首次公开发行时的股份锁定承诺

公司控股股东黄松、白明垠、潘峰、肖荣承诺：自公司股票上市之日起三十六

个月内，不转让或者委托他人管理本公司公开发行前已持有的股份，也不由本公司

回购该部分股份。

上述四人所持公司首次公开发行的股票已于 2014 年 2 月 25 日起解除限售，不

存在违反承诺的情况。

2、股份追加锁定承诺

公司控股股东黄松、白明垠、潘峰、肖荣承诺：对本人所持有的公司股份追加

锁定期限十二个月，追加后锁定期自 2014 年 2 月 26 日至 2015 年 2 月 25 日。在锁

定期内，不减持本人所持有的公司股份，不转让或者委托他人管理本人所持有的公

司股份，不要求公司回购该部分股份。

上述四人所持公司股票已于 2015 年 2 月 26 日起解除限售，不存在违反承诺的

情况。

3、作为公司 2015 年非公开发行股份的认购对象，公司股东黄松、白明垠、潘

峰、肖荣承诺：本人于本次非公开发行所认购的股份，自股份上市之日起三十六个

月内不上市交易或以任何方式转让。本次发行结束后，本人因惠博普送红股、转增

股本等原因增持的股份，也应遵守前述规定。如果中国证监会及/或深圳证券交易所

对于上述锁定期安排有不同意见，本人同意按照中国证监会或深交所的意见对上述

锁定期安排进行修订并予执行。本人认购的股份根据上述解除锁定后的转让将按照

届时有效的法律法规和深圳证券交易所的规则办理。

截至本公告日，上述四人正在严格履行本承诺，不存在违反承诺的情况。

4、作为公司董事、高级管理人员，黄松、白明垠、潘峰、肖荣承诺：除前述股

份锁定期外，在其任职期间，每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的百分

之二十五；离职半年内，不转让所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个

月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例

不超过 50%。

公司控股股东黄松、白明垠、潘峰和肖荣均履行了上述承诺，本次减持不存在

违反其承诺的情况。

三、其他相关说明

1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。

2、本次减持符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上

市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。

3、公司控股股东、实际控制人黄松、白明垠、潘峰和肖荣未在相关文件中做过

最低减持价格等承诺。

4、公司控股股东、实际控制人黄松、白明垠、潘峰和肖荣承诺：在未来六个月

内不以任何形式减持其所持有的公司股份。

四、备查文件

控股股东出具的《股份减持实施情况告知函》。

特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司

                                                董 事 会

二一六年七月十五日

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