证券代码：600110         证券简称：诺德股份      公告编号：临 2016-058

    诺德投资股份有限公司

重大资产重组停牌前股东持股情况公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因公司控股股东深圳市邦民创业投资有限公司正在筹划向独立第三方进行

资产购入事项，目前有关事项仍在筹划、商谈之中，该事项尚存在重大不确定性。

经与有关各方论证和协商，上述事项将对本公司构成重大资产重组。为保证公平

信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票已于 2016

年 7月 4日上午开市起停牌。详见公司公告临 2016-054、2016-055、2016-057。

根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》，现将公司

截至本次停牌前 1个交易日（2016年 7月 1 日） 的股东总人数及前 10 大股东、

前 10大流通股股东情况披露如下：

1、截至 2016年 7月 1日，公司股东总数为 121,387户。

2、截至 2016年 7月 1日，公司前 10大股东持股情况如下：

序号 股东名称 持股数量（股）

1 深圳市邦民创业投资有限公司 58,000,200

2 西部矿业集团有限公司 39,000,000

3 中国科学院长春应用化学科技总公司 16,393,332

4
中国邮政储蓄银行股份有限公司－农银汇理消费

主题混合型证券投资基金
10,914,395

5
中国建设银行股份有限公司－农银汇理中小盘混

合型证券投资基金
10,807,500

6
厦门国贸资产管理有限公司－正润八号资产管理

计划
10,500,003

7
交通银行股份有限公司－农银汇理行业成长混合

型证券投资基金
9,617,460

8
重庆国际信托股份有限公司－渝信创新优势拾叁

号集合资金信托
9,067,613

9 广发证券股份有限公司－大成睿景灵活配置混合 8,145,400

型证券投资基金

10 蒙包商汇投资管理有限公司 8,052,500

3、公司前 10大流通股股东的名称和持股数量与公司前 10大股东相同。

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会

2016年 7月 20日