证券代码：002065        证券简称：东华软件       公告编号：2016-069

东华软件股份公司

关于限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售股份的数量为 14,811,501 股，占公司总股本的 0.9435%。

2、本次解除限售股份上市流通日期为 2016 年 7 月 25 日（星期一）。

一、本次解除限售股份基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2015年 5月 28日下发的证监许可〔2015〕1010

号《关于核准东华软件股份公司向章云芳等发行股份购买资产并募集配套资金的

批复》核准，东华软件股份公司（以下简称“公司”）以发行股份及支付现金的

方式购买章云芳、刘玉龙、苏美娴、杨铭、李旭东 5名自然人股东，以及红塔创

新投资股份有限公司（以下简称“红塔创投”）、深圳市招商局科技投资有限公

司（以下简称“招商科技”）、深圳市光启松禾超材料创业投资合伙企业（有限

合伙）（以下简称“光启创投”）、新疆锦尚睦合股权投资有限合伙企业（以下

简称“锦尚睦合”）4名法人股东共 9名交易对方合计持有的深圳市至高通信技

术发展有限公司 100%的股权，并向北京基业华商投资管理中心（有限合伙）、

财通基金管理有限公司、中国银河投资管理有限公司分别募集配套资金

3,447,087 股，2,412,961 股和 1,034,126 股。本次发行股份及支付现金购买资

产并募集配套资金的 37,034,105 股股份已于 2015 年 7 月 15 日在中国证券登记

结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，并于 2015年 7月 24日在深圳

证券交易所上市, 股份性质为有限售条件流通股。本次发行前，公司总股本为

1,527,454,795股，本次发行完成后，公司总股本变更为 1,564,488,900股。

详见 2016 年 7 月 23 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）

上的《东华软件股份公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况

暨新增股份上市公告书（摘要）》。

二、本次非公开发行股票完成后至今公司股本数量变化情况

2015年11月，公司董事郑晓清女士、副总裁董国勇先生向董事会提出行权申

请。经深圳证券交易所确认，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登

记，公司对董事郑晓清女士、副总裁董国勇先生提出第三期行权申请的合计

72,800份股票期权予以行权，并于2015年11月3日流通上市。行权后公司总股本

变更为1,564,561,700股。

2015年9月25日，公司召开第五届董事会第三十七次会议审议通过《关于调

整股票期权激励计划激励对象和期权数量的议案》和《关于股票期权激励计划第

四个行权期可行权的议案》。经深圳证券交易所确认，中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司核准登记，公司对315名激励对象的第四期行权申请的合计

5,332,080份股票期权予以行权，并于2016年7月8日流通上市。行权后公司总股

本变更为1,569,893,780股。

三、 申请解除股份限售股东承诺及履行承诺情况

1、股份限售承诺内容

（1）发行股份购买资产

根据《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定和交易对方出具的股份锁

定承诺函，

章云芳、刘玉龙承诺，其在本次交易中取得的股份，自新增股份上市之日起

36个月内不进行转让（包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让）

或通过二级市场减持；同时为保证本次交易盈利承诺和业绩补偿的可实现性，前

述期限届满且在盈利承诺期内最后一次盈利承诺补偿和减值补偿完成后，本次向

章云芳、刘玉龙发行的全部股份扣减其各自累积应补偿的股份数后可全部解锁。

红塔创投在本次交易中共取得3,229,278股股份，其中取得的1,076,426股股

份，锁定期分两种情况确定：若红塔创投取得该部分股份的时间在2015年10月16

日（含该日）之前，则该部分股份自新增股份上市之日起36个月内不进行转让（包

括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让）或通过二级市场减持，

若红塔创投取得该部分股份的时间在2015年10月16日（不含该日）之后，则该部

分股份自新增股份上市之日起12个月内不进行转让（包括但不限于通过证券市场

公开转让或通过协议方式转让）或通过二级市场减持；本次向红塔创投发行的

2,152,852股股份自新增股份上市之日起12个月内不得转让（包括但不限于通过

证券市场公开转让或通过协议方式转让）或通过二级市场减持，上述锁定期完成

后红塔创投取得的股份全部解锁。红塔创投取得的股权已于2015年7月24日上市

流通，因此本次红塔创投共解除限售股股份为2,152,852股。

李旭东、锦尚睦合承诺，在本次交易中取得的股份，自新增股份上市之日起

12个月内不进行转让（包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让）

或通过二级市场减持。上述锁定期完成后，李旭东、锦尚睦合取得本次发行的股

份将全部解锁。

苏美娴、杨铭、招商科技、光启创投承诺，其在本次交易中取得的股份，自

新增股份上市之日起12个月内不进行转让（包括但不限于通过证券市场公开转让

或通过协议方式转让）或通过二级市场减持。上述锁定期完成后，苏美娴、杨铭、

招商科技、光启创投取得的股份全部解锁。

（2）发行股份募集配套资金

向北京基业华商投资管理中心（有限合伙）、财通基金管理有限公司、中国

银河投资管理有限公司就本次交易募集配套资金非公开发行的股份自新增股份

上市之日起12个月内不得转让，在此之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关

规定执行。

本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的股份已于 2015 年 7 月

24日在深圳证券交易所上市（限售期：2015年 7月 24日至 2016 年 7月 24日），

目前已达到限售期。因此现解除苏美娴、杨铭、李旭东、招商科技、光启创投、

锦尚睦合、中国银河投资管理有限公司、北京基业华商投资管理中心（有限合伙）、

财通基金管理有限公司全部限售股份以及红塔创投 2,152,852 股限售股份。

2、承诺履行情况

截至本公告披露日，本次申请解除限售条件的各股东均严格履行上述承诺，

不存在违反上述承诺之情形。

3、关于非经营性占用资金及违规担保情况

截至本公告披露日，本次申请解除限售条件的股东不存在非经营性占用公司

资金的情形，公司也未对其提供担保。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份可上市流通时间为：2016年7月25日（星期一）；

2、本次解除限售股份的数量为14,811,501股，占公司总股本的0.9435%；

3、本次申请解除股份限售的股东人数为10名（其中1名股东用多个账户持有）；

4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序

号
限售股份持有人名称

持有限售股份数

量（股）

本次解除限售

数量（股）

本次解除限

售数量占公

司股份总数

的比例（%）

备注

1 苏美娴 1,204,090 1,204,090 0.0767%

2 杨铭 1,204,090 1,204,090 0.0767%

3 李旭东 643,702 643,702 0.0410%

4 红塔创新投资股份有限公司 3,229,278 2,152,852 0.1371%

5 深圳市招商局科技投资有限公司 1,097,954 1,097,954 0.0699%

6 深圳市光启松禾超材料创业投资合伙企业（有限合伙） 1,076,426 1,076,426 0.0686%

7 新疆锦尚睦合股权投资有限合伙企业 538,213 538,213 0.0343%

8 中国银河投资管理有限公司 1,034,126 1,034,126 0.0659%

9 北京基业华商投资管理中心（有限合伙） 3,447,087 3,447,087 0.2196%

 10 财通基金管理有限公司 2,412,961 2,412,961 0.1537%

1）
财通基金-光大银行-富春定增 261号资产管理计划 126,998 126,998 0.0081%

2） 财通基金-兴业银行-财通定增 3号资产管理计划 31,750 31,750 0.0020%

3） 财通基金-兴业银行-掘金定增 1号资产管理计划 47,624 47,624 0.0030%

4） 财通基金-光大银行-叁津定增 2号资产管理计划 190,497 190,497 0.0121%

5）
财通基金-光大银行-财通基金-富春源通定增 3号资产管理

计划
158,748 158,748 0.0101%

6）

财通基金-工商银行-中国对外经济贸易信托-外贸信托·恒

盛定向增发投资集合资金信托计划
1,587,474 1,587,474 0.1011%

7） 财通基金-光大银行-富春朝阳 1号资产管理计划 111,123 111,123 0.0071%

合  计 15,887,927

14,811,50

1

0.9435%

五、股份变动情况表

本次变动前 本次变动(+,-) 本次变动后

数量（股） 比例（%） 增加（股） 减少（股） 数量（股） 比例（%）

一、限售流通股 216,271,437  13.78    14,811,501  201,459,936 12.83

01 首发后个人类限售股 53,410,652  3.40

  3,051,882  50,358,770 3.20

03 首发后机构类限售股 12,836,045  0.82    11,759,619  1,076,426 0.07

04 高管锁定股 150,024,740  9.56      150,024,740   9.56

二、无限售流通股 1,353,622,343  86.22  14,811,501    1,368,433,844  87.17

其中未托管股数 0  0      0  0

三、总股本 1,569,893,780  100  14,811,501  14,811,501  1,569,893,780  100

六、备查文件

1、限售股份上市流通申请书；

2、限售股份上市流通申请表；

3、股份结构表和限售股份明细表。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零一六年七月二十二日