证券代码：600285         证券简称：羚锐制药        编号：临 2016-047号

河南羚锐制药股份有限公司

关于出售部分亚邦股份股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经河南羚锐制药股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大

授权，公司于 2016年 7月 14日向江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“亚邦股

份”，股票代码：603188）发出《关于拟减持所持亚邦股份股票计划的告知函》，

拟在亚邦股份公告本次减持计划之日起三个交易日后的六个月内，通过大宗交易的

方式减持亚邦股份股票不超过 1600万股。

2016年 7月 22日，公司通过上海证券交易所大宗交易系统出售亚邦股份股票

100万股，约占亚邦股份总股本的 0.17%，成交金额合计 1,913万元。本次减持后，

公司尚持有亚邦股份股票 3,100万股，占亚邦股份总股本的 5.38%。

经初步测算，上述出售亚邦股份 100万股股票，扣除成本和相关税费后，对公

司 2016年度净利润的影响金额约为 1,369.48 万元。

上述数据未经审计，对公司 2016年度净利润影响额以经会计师事务所审计后

的财务报告为准。公司将按相关规定及时披露出售部分亚邦股份股票的进展情况。

特此公告。

                                  河南羚锐制药股份有限公司董事会

                                       二О一六年七月二十五日