关于公司控股股东承诺不减持公司股份的公告

 1 / 1

证券代码：002158     证券简称：汉钟精机    公告编号：2016-037

上海汉钟精机股份有限公司

关于公司控股股东承诺不减持公司股份的公告

本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“汉钟精机”）于 2016 年 7 月 25 日

收到控股股东巴拿马海尔梅斯公司的通知，基于对公司价值的认可和公司未来持续发展的坚

定信心，为维护全体股东利益，促进公司持续、稳定、健康发展，巴拿马海尔梅斯公司承诺：

自 2016 年 7 月 25 日起十二个月内不减持汉钟精机股份。

截至 2016 年 7 月 25 日，巴拿马海尔梅斯公司持有公司股份 174,857,799 股，占公司总

股份数 32.97%，全部为无限售流通股，不存在股份质押的情形。

                                           上海汉钟精机股份有限公司

                                                  董  事  会

                                             二○一六年七月二十五日