证券代码：601789      证券简称：宁波建工     编号：2016-037

宁波建工股份有限公司

重大资产重组停牌前股东持股情况公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

因公司正在筹划重大事项，可能涉及发行股份购买资产，鉴于该

事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造

成公司股票价格异常波动，经公司申请，公司股票自2016年7月12日

起连续停牌。经与有关各方论证和协商，根据《上市公司重大资产重

组管理办法》的规定，公司本次拟进行的发行股份购买资产事项对公

司构成了重大资产重组。根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事

项停复牌业务指引》的规定，现将本次截至停牌前1个交易日公司股

东总人数及前10大股东、前10大流通股东的名称及持股数量披露如

下：

1、截至2016年7月8日，公司总股本为97608万股，股东总数为

28481户。

2、前10大股东持股情况：

序号 股东名称
持股数量

（股）

持股比例

（%）

1 浙江广天日月集团股份有限公司 383100000 39.25

2 王一丁 24464000 2.51

3 宁波环球宇斯浦投资控股集团有限公司 20000000 2.05

4
广发证券股份有限公司－大成睿景灵活配置

混合型证券投资基金
13545531 1.39

5 全国社保基金四一一组合 11689236 1.20

6 香港中央结算有限公司 10072475 1.03

7 戴曙燕 7903000 0.81

8 孟文华 6128868 0.63

9 徐文卫 6000000 0.61

10 翁海勇 5660000 0.58

3、公司前10大流通股股东的名称和持股数量与公司前10大股东

相同。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2016年7月27日