证券代码：000678         证券简称：襄阳轴承         公告编号：2016-028

襄阳汽车轴承股份有限公司

关于新增股份可解除限售日期的补充说明公告

襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 22 日披露

了《关于非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》、2016 年 7 月 27 日披

露了《关于新增股份可解除限售日期的补充公告》（公告编号：2016-027），具体

内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

公司本次非公开发行新增股份自上市首日 2016年 7月 25 日起算，限售期为

36个月，根据监管规则关于可解除限售日期的计算方法，《关于非公开发行股票

发行情况报告书暨上市公告书》中，公司预计新增股份可流通时间为 2019 年 7

月 26 日，此时间与实际可解除限售的日期有误差，公司在《关于新增股份可解

除限售日期的补充公告》中，确认本次非公开发行新增股份可解除限售并流通的

时间为 2019年 7月 25日。

特此公告

                                襄阳汽车轴承股份有限公司董事会

二〇一六年七月二十七日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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com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/