公告编号：2016-010

 1 / 5

证券代码：832716        证券简称：跃通科技      主办券商：方正证券

南通跃通机械科技股份有限公司

股票解除限售公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、本批次股票解除限售总体情况。

本批次股票解除限售数量总额为 775,587 股,占公司总股本的比

例是 1.85%,可转让时间为 2016 年 8月 10 日。

二、本次股票解除限售的明细情况

单位：股

序

号

股东姓

名或名

称

是否

为控

股股

东或

实际

控制

人

董事、监

事、高级

管理人员

任职情况

截止到 2016 年

7 月 15 日持有

股份数据

持股比

例

本次解除限售

登记股份数量

1 许亚东 否 董事 500,279 1.19% 70,169

2 严霞 否
董事 财

务总监
405,367 0.96% 65,709

3 范进 否 无           405,367 0.96% 65,709

4 黄海涛 否 无 368,767 0.88% 51,109

5 张海建 否 无 368,767 0.88% 51,109

6 陈晓梅 否 无 233,645 0.56% 43,808

7 孙子评 否
董事会秘

书
204,439 0.49% 43,809

8 夏旭东 否 无 182,600 0.43% 72,900

9 张家春 否 无 182,600 0.43% 72,900

10 谢益明 否 无 164,300 0.39% 43,733

11 葛迎健 否 无 146,300 0.35% 58,400

12 奚薛静 否 无 128,000 0.30% 34,066

13 戴新媛 否 无 91,400 0.22% 24,333

14 周建琪 否 无 91,400 0.22% 24,333

15 高峰 否 无 63,900 0.15% 17,000

16 张春 否 无 54,900 0.13% 14,600

17 汤进 否 无 54,900 0.13% 21,900

合计 3,646,931 8.67% 775,587

三、本批次股票解除限售后的股本情况

股份性质 数量（股） 百分比

无限售条件的股份 12,303,877 29.28%

有限售条

件的股份

1、高管股份 28,526,529 67.89%

2、个人或基金 1,188,846 2.83%

3、其他法人 - -

4、其他 - -

有限售条件股份合计 29,715,375 70.72%

总股本 42,019,252 100.00%

四、其它情况

(一)在本批次解除限售的股票中，存在挂牌公司、挂牌公司股东约定、

承诺的限售股份。

2014年12月24日，公司第二次增资时，许亚东、严霞、范进、黄海涛、

张海建、许厚荣、陈晓梅、孙子评分别与公司签署《员工认购股份及

限售承诺书》，上述人员自愿在接受股份限售的条件下认购公司新增

股份，股份限售情况如下：

（1）许亚东、严霞、范进、黄海涛、张海建的股份限售情况

A、公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让当年及公司

挂牌后的第一年，本人不得转让本次认购的股份；

B、在公司挂牌后第二年至第五年期间，股份锁定情况如下：

a）公司挂牌后第二年，本人自愿锁定：（本次认购的股份-175,230

股）×75%+175,230股；

b）公司挂牌后第三年，本人自愿锁定：（本次认购的股份-175,230

股）×50%+175,230股；

c）公司挂牌后第四年，本人自愿锁定：（本次认购的股份-175,230

股）×25%+175,230股；

d）公司挂牌后第五年，本人自愿锁定：175,230股；

C、在公司挂牌后第六年至第九年期间，股份锁定情况如下：

a）公司挂牌后第六年，本人自愿锁定：175,230股×75%；

b）公司挂牌后第七年，本人自愿锁定：175,230股×50%；

c）公司挂牌后第八年，本人自愿锁定：175,230股×25%；

d）公司挂牌后第九年起，本次认购的股份无限售锁定。

（2）许厚荣、陈晓梅的股份限售情况

A、公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让当年及公司

挂牌后的第一年，本人不得转让本次认购的股份；

B、在公司挂牌后第二年至第五年期间，股份锁定情况如下：

a）公司挂牌后第二年，本人自愿锁定：（本次认购的股份-58,410

股）×75%+58,410股；

b）公司挂牌后第三年，本人自愿锁定：（本次认购的股份-58,410

股）×c）公司挂牌后第四年，本人自愿锁定：（本次认购的股份-58,410

股）×25%+58,410股；

d）公司挂牌后第五年，本人自愿锁定：58,410股；

C、在公司挂牌后第六年至第九年期间，股份锁定情况如下：

a）公司挂牌后第六年，本人自愿锁定：58,410股×75%；

b）公司挂牌后第七年，本人自愿锁定：58,410股×50%；

c）公司挂牌后第八年，本人自愿锁定：58,410股×25%；

d）公司挂牌后第九年起，本次认购的股份无限售锁定。

（3）孙子评的股份限售情况

A、公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让当年及公司

挂牌后的第一年，本人不得转让本次认购的股份；

B、在公司挂牌后第二年至第五年期间，股份锁定情况如下：

a）公司挂牌后第二年，本人自愿锁定：（本次认购的股份-29,200

股）×75%+29,200股；

b）公司挂牌后第三年，本人自愿锁定：（本次认购的股份-29,200

股）×50%+29,200股；

c）公司挂牌后第四年，本人自愿锁定：（本次认购的股份-29,200

股）×25%+29,200股；

d）公司挂牌后第五年，本人自愿锁定：29,200股；

C）、在公司挂牌后第六年至第九年期间，股份锁定情况如下：

a）公司挂牌后第六年，本人自愿锁定：29,200股×75%；

b）公司挂牌后第七年，本人自愿锁定：29,200股×50%；

c）公司挂牌后第八年，本人自愿锁定：29,200股×25%；

d）公司挂牌后第九年起，本次认购的股份无限售锁定。

（二）申请解除限售的股东不存在尚未履约的承诺。

（三）不存在申请解除限售的股东对挂牌公司的非经营性资金占用情

形。

（四）不存在挂牌公司对申请解除限售的股东的违规担保等损害挂牌

公司利益行为的情况。

南通跃通机械科技股份有限公司

                                     董事会

2016 年 8月 5日