股票简称：云内动力             股票代码：000903            编号： 2016—055 号

昆明云内动力股份有限公司

关于大股东追加承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司” 或“云内动力”）于近日收

到公司控股股东云南云内动力集团有限公司（以下简称“云内集团”）出具的《关

于不减持持有的云内动力股份的承诺函》，具体情况如下：

一、追加承诺股东基本情况介绍

（一）追加承诺股东基本情况

股东名称：云南云内动力集团有限公司

注册地址：云南省昆明经开区经景路 66 号云内动力技测大楼三楼 301-303

室

注册资本：105,170万元人民币

法定代表人： 杨波

经营范围：机械设备、五金产品及电子产品的销售（依法须经批准的项目，

经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）追加承诺股东持有上市公司股份的情况

股东名称 股份类别 股数(股)
占总股本

比例(%)
限售情况的说明

云南云内

动力集团

有限公司

无限售条件股份 272，114，707 34.06% —

有限售条件股份 8,412,699 1.05% 限售期至 2017 年 11月 26日

合计： 280,527,406 35.11% —

基于对公司未来良好发展前景的信心，响应落实中国证监会《关于上市公司

大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发

[2015]51 号）的精神，公司于 2015 年 7 月 15 日在《中国证券报》、《证券时

报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《维护公司股价稳定方案的

公告》（董 2015-032 号），公司大股东云内集团承诺以二级市场购买或参与公

司公开增发、非公开发行股票等方式增持公司股份，金额不低于 9,000万元。

大股东云内集团于 2016年 1月 8日-2016年 1月 15日通过深圳证券交易所

证券交易系统以竞价方式累计增持公司股份 12,463,567 股，增持金额

90,330,344元，增持均价 7.2476 元/股，累计增持股份占公司总股本的 1.5599%，

并承诺在本次增持计划完成后六个月内不减持本次增持的云内动力股份，2016

年 7月 15日云内集团关于此次增持的承诺已到期。

（三）追加承诺股东最近十二个月累计减持情况

股东名称 减持股数(股) 占总股本比例(%)

云南云内动力集团有限公司 0 0

云内集团（原云南内燃机厂）作为昆明市国有控股公司，自公司1999年上市

至今未发生过减持公司股份的情形。

二、此次追加承诺的主要内容

随着公司发动机产品技术的不断提高及在柴油发动机行业市场占有率的逐

步提升，基于对公司未来发展的信心及支持公司长远健康的发展，云内集团承诺

自本承诺函出具之日起12个月内（2016年8月16日至2017年8月15日）不减持公司

股份。同时，云内集团将一如既往地依法支持上市公司经营工作，帮助公司进一

步增强核心竞争力，督促公司不断提高投资者回报水平。

三、上市公司董事会的责任

公司董事会将及时督促控股股东严格遵守承诺。若控股股东违反承诺减持公

司股份时，公司董事会将保证主动、及时要求违反承诺的相关股东履行违约责任，

并及时按信息披露要求披露相关信息。

四、备查文件

《云内集团关于不减持持有的云内动力股份的承诺函》

特此公告。

昆明云内动力股份有限公司

董  事  会

                                            二○一六年八月十七日