证券代码：002654        证券简称：万润科技        公告编号：2016-095

深圳万润科技股份有限公司

关于 2016 年半年度报告后不举办投资者接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）为加强投资者关系管理工

作，与投资者建立通畅、高效的沟通机制，使投资者更充分地了解企业，公司自

2012 年 12 月起在定期报告披露后十个交易日内设立投资者接待日，但业绩预告、

业绩快报及其修正公告披露前 10 日、定期报告披露前 30 日等信息披露敏感期间

不接待投资者来访，具体情况详见公司于 2012 年 12 月 1 日在《证券时报》、《中

国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登

载的《关于设立投资者接待日的公告》（公告编号：2012-066）。

2016 年 8 月 10 日，公司披露《2016 年半年度报告》，考虑到公司目前正在

筹划发行股份购买资产且股票处于停牌状态，为保证信息披露的公平性，确保所

有投资者可以平等地获取相关信息，维护广大投资者的利益，公司《2016 年半

年度报告》披露后十个交易日内将不举办投资者接待日活动，敬请广大投资者理

解。

衷心感谢广大投资者一直以来对公司的关心与支持！

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月十八日