证券代码：002321          证券简称：华英农业       公告编号：2016-079

河南华英农业发展股份有限公司

关于公司董事、高管、监事会主席减持公司

股份的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏

2016 年 8 月 22 日，河南华英农业发展股份有限公司（以下简称

“公司”）收到公司董事、副总经理闵群女士,以及副总经理李世良

先生、监事会主席杨志明先生拟减持公司股份的通知。闵群女士、李

世良先生于2016年 8月23日通过深圳证券交易所交易系统以竞价交

易方式分别减持其持有公司无限售条件流通股 100,000 股、93,650

股。杨志明先生于 2016 年 8 月 22 日通过深圳证券交易所交易系统以

竞价交易方式减持其持有公司无限售条件流通股 112,500 股。具体情

况如下：

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

    注：减持均价及减持比例按四舍五入计。

    2、股东本次减持前后持股情况

股东名称 减持方式 减持期间 减持均价
减持股数

(股)

减持比例

（%）

闵群
集中竞价交

易
2016-8-23 11.46 元 100,000 0.0187

李世良
集中竞价交

易
2016-8-23 11.48 元 93,650 0.0175

杨志明
集中竞价交

易
2016-8-22 11.21 元 112,500 0.0211

股东名称 股份性质

本次减持前持有股份 本次减持后持有股份

股数(股)

占总股

本比例

(%)

股数(股)
占总股本

比例(%)

闵群

合计持有股份 406,166 0.0760 306,166 0.0573

其中：无限售条件股份 101,542 0.0190 1,542 0.0003

     有限售条件股份 304,624 0.0570 304,624 0.0570

  李世良

合计持有股份 375,000 0.0702 281,350 0.0527

其中：无限售条件股份 93,750 0.0175 100 0.00002

     有限售条件股份 281,250 0.0526 281,250 0.0526

  杨志明

合计持有股份 450,000 0.0842 337,500 0.0632

其中：无限售条件股份 112,500 0.0211 0 0

     有限售条件股份 337,500 0.0632 337,500 0.0632

注：占总股本比例按四舍五入计。

二、其他相关说明

1、截止 2015 年末，闵群女士、李世良先生、杨志明先生分别持

有公司股份 406,166 股、375,000 股、450,000 股。2015 年末至本次

股份变动前，闵群女士、李世良先生及杨志明先生名下所持股份未发

生变动。

2、本次减持前，闵群女士、李世良先生、杨志明先生名下持有

股份均为公司股份上市后其在二级市场买入的股份。

3、根据相关法律法规，上市公司董事、监事、高级管理人员在

任职期间，每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的 25%。

上述减持行为未违反此项规定。

4、闵群女士、李世良先生及杨志明先生本次减持不涉及敏感期

交易、短线交易等，符合《上市公司董事、监事、高级管理人员所持

本公司股份及变动管理规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规

范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。

    备查文件

 1、闵群女士关于减持公司股份的计划书；

 2、李世良先生关于减持公司股份的计划书；

 3、杨志明先生关于减持公司股份的计划书。

特此公告

                       河南华英农业发展股份有限公司

                              董事会

                           二〇一六年八月二十三日