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
会议议程

会议时间：2016 年 9 月 8 日

会议方式：现场投票和网络投票相结合

现场会议地点：上海市漕溪路 222 号航天大厦南楼 7 楼

会议主持人：董事长姜文正先生

序号 会议议程

一 宣读会议须知

二 大会报告

1 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

2 关于适时减持公司所持国泰君安股票的议案

3 关于修订公司章程的议案

三 现场投票表决并回答股东代表问题

四 宣读法律意见书

五 宣读2016年第二次临时股东大会决议

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
议案 1

关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

各位股东：

2016 年 7 月 20 日，公司 2015 年度非公开发行股票实施完毕，实际募集资金净额为

20.14 亿元。截至 2016 年 8 月 14 日，公司已使用募集资金总额 6.03 亿元，尚未使用的

募集资金总额 14.11 亿元（不含利息），公司已按照要求开立募集资金专户并存储，并

签署了募集资金监管协议。

为提高募集资金使用效率，进一步降低公司的财务成本，减少财务支出，保护广大投

资者的利益，董事会同意公司使用闲置募集资金 6 亿元暂时补充流动资金，期限不超过

12 个月。公司独立董事、监事会和保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了意见。

1、独立董事、监事会意见

公司将部分闲置募集资金6亿元暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，

期限不超过12个月，可提高公司募集资金使用效率，节约财务费用。不存在变相改变募集

资金投向及损害公司中小股东利益的情形。同意本议案提交股东大会审议。

2、保荐人意见

（1）航天机电本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审

议通过，并经独立董事、监事会发表明确同意意见，尚需经公司股东大会批准，依法履

行了必要的决策程序，审议程序符合有关法律法规的规定。

（2）航天机电本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金未变相改变募集资金用

途或者影响募集资金投资计划的正常进行，有利于提高资金使用效率，未损害公司股东

利益，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相

关规定。

综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

详见附件 1：《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2016-056）

本议案提请股东大会审议。

上海航天汽车机电股份有限公司

                                                   董  事  会

                                                        二〇一六年九月八日

上海航天汽车机电股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会文件

4

议案 2

关于适时减持公司所持国泰君安股票的议案

各位股东：

根据公司整体发展战略及年度经营计划，为合理有效配置有限资源，优化资产结构，

董事会同意公司在本事项股东大会决议生效之日起 6 个月内，根据股票市场行情，通过上

海证券交易所竞价交易系统，依法合规减持公司所持有的全部国泰君安（股票代码：

601211）流通股 10,304,872 股，同时，授权经营层办理相关股票减持事宜。

详见附件 2：《关于适时减持公司所持国泰君安股票的公告》（2016-058）

本议案提请股东大会审议。

上海航天汽车机电股份有限公司

                                               董  事  会

                                                      二〇一六年九月八日

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
议案 3

关于修订公司章程的议案

各位股东：

鉴于：

1、公司2015年度非公开发行A股股票方案已于2016年7月20日实施完毕（详见公告

2016-049），公司因实施本次非公开发行方案涉及注册资本增加；

2、公司已完成营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”工商登记手续

（详见公告2016-042）。

公司章程对上述变更事项进行修订，修订情况如下：

第二条  删除营业执照号 3100001005339；

第五条  公司住所变更为中国（上海）自由贸易试验区浦东新区榕桥路 661 号；

第六条  将注册资本变更为人民币 1,434,252,287 元；

第十九条  将公司股份总数变更为 1,434,252,287 股；

第一百九十七条  修订为章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会

议事规则，前述附件为本章程的补充。股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事

规则的条款如与章程存在矛盾，则应以章程规定为准。

详见附件 3：《关于修订公司章程的公告》（2016-060）。

本议案提请股东大会审议，修订公司章程为特别决议事项，本议案应当由出席股东大

会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

上海航天汽车机电股份有限公司

                                                董  事  会

                                                      二〇一六年九月八日

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
现场表决注意事项

一、请认真核对每张表决票所注明的股东编号，并务必填上股东姓名和持股数。

二、每张表决票设 3 项议案，共 3 项表决，请逐一进行表决。

议案 1：《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

议案 2：《关于适时减持公司所持国泰君安股票的议案》

议案 3：《关于修订公司章程的议案》

三、请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔填写，不得用红笔或铅笔，否则表决票的

股权数视作弃权统计。

四、议案表决请在所列议案下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，并在相应的

空格中打“√”，不选或多选则该项表决视作弃权。

五、表决票填写完毕请投入票箱，如不投票，或股东（代理人）未在表决票上签名

的，该表决票的股权数视作弃权统计。

六、表决统计期间，请不要离开会场，等候宣布现场表决结果。

网络投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以

登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联

网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，

投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个

股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股

东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决

的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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
附件 1

证券代码：600151   证券简称：航天机电  编号：2016-056

上海航天汽车机电股份有限公司

关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 公司使用闲置募集资金6亿元暂时补充流动资金，期限不超过十二个月。

 本事项尚需提交股东大会批准。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于上海航天汽车机电股份有限公司非公开发行股票的

批复》（证监许可［2016］828 号）核准，公司采取非公开发行股票方式发行人民币普通

股（A 股）184,072,390 股，发行价格为每股人民币 11.05 元，募集资金总额为人民币

2,033,999,909.50 元，扣除承销商、保荐费人民币 18,000,000.00 元（含税）及其他发行

费用人民币 1,984,667.98 元（含税），实际募集资金净额为人民币 2,014,015,241.52 元。

募集资金已于 2016 年 7 月 14 日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了

《验资报告》（信会师报字[2016]第 711832 号）。

截至 2016 年 8 月 14 日，公司已使用募集资金总额 603,622,059.52 元，尚未使用的

募集资金总额 1,412,377,849.98 元（不含利息），公司已按照要求开立募集资金专户并

存储，与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议（详见公告

2016-048、2016-053）

除本次闲置募集资金补充流动资金外，本次非公开发行不存在暂时补充流动资金的情

况。

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

二、募集资金投资项目的基本情况

单位：万元 币种：人民币

序号
承诺投资项目

募集资金拟

投资金额

募集资金已累计

投资金额
工程进度（%）

1 上海延锋 5MW 分布式项目 4,168 2,180.18 100

2 山东威海 5MW 分布式项目 5,000 3,292.84 100

3 江苏宜兴 6MW 分布式项目 5,160  0

4 安徽天长 20MW 分布式项目 15,400  0

5 云南砚山二期 30MW 项目 25,200 18,577.37 100

6 云南文山 30MW 项目 25,200 5,239.81 95

7 云南丘北 30MW 项目 25,200  78

8 安徽金寨 100MW 项目 67,000  0

9 偿还借款 31,072 31,072 ——

合计 203,400 60,362.20

截至2016年8月14日，募集资金专户存储情况如下：

母公司开设的募投项目账户情况：                      单位：人民币元

开户

单位
开户行名称 账     号 初始存放金额 已使用金额 账户余额

航天

机电

中国建设银行上

海第一支行
31050162360000000844 1,232,719,909.50  310,720,030.50 921,999,879.00

航天

机电

中国银行上海市

静安支行
437771634043 783,280,000.00  426,680,030.50 356,599,969.50

项目执行主体开设的募投项目账户情况                 单位：人民币元

开户

单位
开户行名称 账号 初始存放金额 已使用金额 账户余额

文山太科光伏电

力有限公司

中国银行上海市

静安支行
450771891262 84,000,000.00  52,398,116.00 31,601,884.00

砚山太科光伏电

力有限公司

中国银行上海市

静安支行
442971894164 252,000,000.00  185,773,715.52 66,226,284.48

威海浩阳光伏电

力有限公司

中国银行上海市

静安支行
444271890817 50,000,000.00  32,928,360.00 17,071,640.00

上海晔阳光伏电

力有限公司

中国银行上海市

静安支行
455971842201 40,680,000.00  21,801,807.00 18,878,193.00

三、本次借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为提高募集资金使用效率，进一步降低公司的财务成本，减少财务支出，保护广大投

资者的利益，公司拟使用部分闲置募集资金 6 亿元，暂时补充流动资金，使用期限自公司

董事会批准之日起不超过十二个月，到期及时归还募集资金专用账户。

本次借用的闲置募集资金不改变募集资金用途。期限届满时，将及时足额归还至募集

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
资金专户，不影响募集资金投资计划的正常进行。若原募集资金投资项目因实施进度需要

增资时，公司及时将借用的闲置募集资金归还至募集资金专户，以确保项目进度。

本次借用的闲置募集资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或者间

接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

四、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符

合监管要求。

《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》已经公司第六届董事会第二十六

次会议以及第六届监事会第十七次会议审议通过，公司独立董事、监事会和保荐机构均发

表了专项意见，符合监管要求。

本事项尚需提交股东大会批准。

五、 专项意见说明

1、独立董事意见

公司经营层已向我们提交了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》及相

关材料，经仔细审阅后，基于独立董事的判断立场，发表如下意见：

公司将部分闲置募集资金6亿元暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，

期限不超过12个月，可提高公司募集资金使用效率，节约财务费用。相关决策程序符合中

国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，不存在变相改变募集资金投向及损

害公司中小股东利益的情形。同意该事项提交股东大会审议。

2、监事会意见

公司将部分闲置募集资金6亿元暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，

期限不超过12个月，可提高公司募集资金使用效率，节约财务费用，降低运营成本，不存

在变相改变募集资金投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。

监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，同意本议案提交股东

大会审议。

3、保荐人意见

经核查，保荐机构认为：

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
（1）航天机电本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审

议通过，并经独立董事、监事会发表明确同意意见，尚需经公司股东大会批准，依法履

行了必要的决策程序，审议程序符合有关法律法规的规定。

（2）航天机电本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金未变相改变募集资金用

途或者影响募集资金投资计划的正常进行，有利于提高资金使用效率，未损害公司股东

利益，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相

关规定。

综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

特此公告

上海航天汽车机电股份有限公司

董  事  会

二〇一六年八月二十三日

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
附件 2

证券代码：600151   证券简称：航天机电  编号：2016-058

上海航天汽车机电股份有限公司

关于适时减持公司所持国泰君安股票的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 公司拟在股东大会决议生效之日起6个月内，通过上海证券交易所竞价交易系统，

适时减持所持有的全部国泰君安流通股10,304,872股。

 本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组

 本次交易不存在重大法律障碍

 本次交易需提交公司股东大会审议通过

一、交易概述

根据公司整体发展战略及年度经营计划，为合理有效配置有限资源，优化资产结构，

董事会同意公司在本事项股东大会决议生效之日起 6 个月内，根据股票市场行情，通过上

海证券交易所竞价交易系统，依法合规减持公司所持有的全部国泰君安（股票代码：

601211）流通股 10,304,872 股，同时，授权经营层办理相关股票减持事宜。

2016 年 8 月 19 日召开的公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于适时

减持公司所持国泰君安股票的议案》。

本事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产

重组事项。

以国泰君安股票 2016 年 8 月 19 日收盘价测算，公司减持所持有的全部国泰君安股

票可实现的投资收益，占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，故本事项需

提交股东大会审议。

二、 交易各方当事人情况介绍

公司将通过上海证券交易所竞价交易系统，按照市场价格，择机出售所持有的国泰君

安股票，交易对方为二级市场投资者。

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
三、交易标的基本情况

国泰君安证券股份有限公司以下基本情况及财务数据，摘自其披露的公开信息。

标的公司名称：国泰君安证券股份有限公司

注册资本：762,500 万元

注册地：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

成立日期：1999 年 8 月 18 日

上市日期：2015 年 6 月 26 日

经营范围：证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、证

券投资活动有关的财务顾问；融资融券业务；证券投资基金代销；代销金融产品业务；为

期货公司提供中间介绍业务；股票期权做市业务；中国证监会批准的其他业务。

财务指标：截止2015年12月31日，该公司净资产953.24亿元，2015年实现的净利润

157亿元（经审计）。

截止2016年3月31日，该公司净资产963.92亿元，2016年1-3月份实现的净利润23.75

亿元（未经审计）。

公司所持国泰君安股票权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不

涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、交易合同或协议的主要内容及履约安排

不适用。

五、涉及出售资产的其他安排

不适用。

六、出售资产的目的和对公司的影响

公司本次出售所持全部国泰君安股票，是为了更合理有效配置有限资源，优化资产结

构。如能按计划出售全部国泰君安股票，将给公司带来较高的投资收益。由于计划在自股

东大会决议生效之日起6个月内实施减持，故减持实现的投资收益，最终体现在本年度还

是下一年度财务报表，存在不确定性。请投资者注意投资风险。

七、上网公告附件

第六届董事会第二十六次会议决议

上海航天汽车机电股份有限公司

董  事  会

      二〇一六年八月二十三日

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
附件 3

证券代码：600151     证券简称：航天机电    编号：2016-060

上海航天汽车机电股份有限公司

关于修订公司章程的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于：1、公司2015年度非公开发行A股股票方案已于2016年7月20日实施完毕（详

见公告2016-049），公司因实施本次非公开发行方案涉及注册资本增加；2、公司已完成

营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”工商登记手续（详见公告2016-042）。

公司第六届董事会第二十六次会议审议通过《关于修改公司章程的议案》，本议案尚

需提交公司股东大会审议。本次章程修订具体内容如下：

一、公司章程“第二条”

原为：

公司系依照《公司法》、《证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》和其他有关规定

成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司经国家经济体制改革委员会体改生（1998）39 号文批准，以募集方式设立，在

上海市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。营业执照号为

3100001005339。

现修订为：

公司系依照《公司法》、《证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》和其他有关规定

成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司经国家经济体制改革委员会体改生（1998）39 号文批准，以募集方式设立，在

上海市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

二、公司章程“第五条”

原为：

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
公司住所：上海市浦东新区榕桥路 661 号   邮政编码：201206

现修订为：

公司住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东新区榕桥路 661 号

邮政编码：201206

三、公司章程“第六条”

原为：

公司注册资本为人民币 1,250,179,897 元。

现修订为：

公司注册资本为人民币 1,434,252,287 元。

四、公司章程“第十九条”

原为：

公司股份总数为 1,250,179,897 股，均为普通股。

现修订为：

公司股份总数为 1,434,252,287 股，均为普通股。

    五、公司章程“第一百九十七条”

原为：

本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则。股东大会议

事规则、董事会议事规则、监事会议事规则的条款如与章程存有不一致之处，则应以章程

规定为准。

现修订为：

本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则，前述附件为

本章程的补充。股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则的条款如与章程存

在矛盾，则应以章程规定为准。

特此公告

上海航天汽车机电股份有限公司

董  事  会

二〇一六年八月二十三日