广东伊之密精密机械股份有限公司 关于大股东减持计划实施情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司大股东减持计划

广东伊之密精密机械股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2016 年 2 月 25 日披露了《关于大股东减持股份预披露的提示性公告》(公告编号: 2016-010),新余市伊理大投资管理有限公司(以下简称"伊理大公司")、新 余市伊源投资管理有限公司(以下简称"伊源公司")、新余市伊川投资管理有 限公司(以下简称"伊川公司")均拟通过大宗交易的方式减持其持有的公司股 份,各大股东减持计划如下:

1、伊理大公司减持计划

减持原因: 资金需求

股份来源: 首发前机构类限售股

减持数量和比例:未来6个月内计划减持数量不超过7.992.000股,即不超 过公司股份总数的 3.33%。若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股 份变动事项,上述股份数量做相应调整。

减持方式: 大宗交易

减持期间: 2016年3月2日至2016年9月1日(6个月内)

减持价格:不高于30元

2、伊源公司减持计划

减持原因: 资金需求

股份来源: 首发前机构类限售股

减持数量和比例:未来6个月内计划减持数量不超过5.760,000股,即不超 过公司股份总数的 2.40%。若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股 份变动事项,上述股份数量做相应调整。

减持方式: 大宗交易

减持期间: 2016年3月2日至2016年9月1日(6个月内)

减持价格:不高于30元

3、伊川公司减持计划

减持原因: 资金需求

股份来源: 首发前机构类限售股

减持数量和比例:未来6个月内计划减持数量不超过5,580,000股,即不超过公司股份总数的2.325%。若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,上述股份数量做相应调整。

减持方式: 大宗交易

减持期间: 2016年3月2日至2016年9月1日(6个月内)

减持价格:不高于30元

二、公司大股东减持计划的实施情况

自 2016 年 3 月 2 日至 2016 年 9 月 1 日,上述大股东共减持 13,859,700 股,占公司总股本的 5.63%(减持详情见下表:各大股东减持计划实施明细)。

1、各大股东减持计划实施明细

股东名称	减持方式	\r2 \r4 \r4 \rac{1}{12}	减持均价	减持股数	减持比例
		减持期间		(万股)	(%)
伊理大公司	大宗交易	2016年3月2日	13.98 元/股	63.00	0.26
		2016年3月3日	13.03 元/股	382.20	1.59
		2016年3月4日	12.79 元/股	28.80	0.12
		2016年3月8日	13.68 元/股	60.00	0.25
伊源公司	大宗交易	2016年3月2日	13.98 元/股	38.00	0.16
		2016年3月3日	13.85 元/股	19.00	0.08
		2016年3月4日	12.79 元/股	273.60	1.14
		2016年3月8日	13.68 元/股	80.40	0.34
伊川公司	大宗交易	2016年3月2日	12.51 元/股	422.97	1.76
		2016年3月3日	13.85 元/股	18.00	0.08
	合 计			1,385.97

2、各大股东本次减持计划实施前后的持股情况

股东名称	机八种压	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份
	股份性质	股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
伊理大公司	合计持有股份	3,996	16.65	3,462.00	14.43
	其中: 无限售条件股份	3,996	16.65	3,462.00	14.43
	有限售条件股份	0	0	0	0
伊源公司	合计持有股份	2,880	12.00	2,469.00	10.29
	其中: 无限售条件股份	2,880	12.00	2,469.00	10.29
	有限售条件股份	0	0	0	0
伊川公司	合计持有股份	2,790	11.625	2,349.03	9.79
	其中: 无限售条件股份	2,790	11.625	2,349.03	9.79
	有限售条件股份	0	0	0	0

三、其他相关说明

- 1、上述各大股东本次减持计划遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律、法规、规章、业务明细的规定;
- 2、截止本公告日,上述各大股东实施减持后,伊理大公司、伊源公司、伊川公司分别持有公司股份 34,620,000 股、24,690,000 股、23,490,300 股,分别占公司股本的 14.43%、10.29%、9.79%,仍为公司的大股东;
 - 3、公司基本面未发生变化。

四、备查文件

- 1、伊理大公司、伊源公司和伊川公司的减持情况告知函:
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东伊之密精密机械股份有限公司 董事会 2016年9月2日