证券代码：300156    证券简称：神雾环保  公告编号：2016‐066

神雾环保技术股份有限公司

关于公司实际控制人、董事及高管减持公司股份的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2016 年 9 月 13 日，神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”或

“神雾环保”）接到公司实际控制人、董事长吴道洪先生，原董事金健先生，

董事高章俊先生，董事、总经理刘骏先生，董事、董事会秘书卢邦杰先生，原

财务总监董新女士及神雾集团高管通过“天治武康 1 号资产管理计划”减持公

司股份的通知。上述人士于 2015 年 9 月 17 日通过“天治武康 1 号资产管理计

划”在二级市场买入 2,113,488 股公司股票（详见 2015 年 9 月 17 日刊登在巨

潮资讯网上的《关于公司实际控制人、董事及高管增持公司股份的公告》，后因

公司于 2016 年 5 月 17 日实施了 2015 年年度权益分派，实施后股份数量由

2,113,488 股变更为 5,283,720 股），现因该资产管理计划即将到期，因此，相

应股份于 2016 年 9 月 13 日全部进行了减持，具体情况如下：

一、股东减持情况

股东名称 减持方式 减持期间
减持均价

（元）

减持股数

（股）
减持比例（%）

天治武康1号

资产管理计划
大宗交易 2016年9月13日 24.13 5,283,720 0.52

合计 2016年9月13日 _ 5,283,720 0.52

二、本次减持前后持股情况

本次减持前，吴道洪先生间接持有公司股份264,251,073股，约占公司总股

本的26.1628%；金健先生间接持有公司股份359,390股，约占公司总股本的

0.0356%；高章俊先生间接持有公司股份35,940股，约占公司总股本的

0.0036%；刘骏先生未持有公司股份；卢邦杰先生间接持有公司股份359,390

股，约占公司总股本的0.0356%；董新女士间接持有公司股份35,940股，约占

公司总股本的0.0036%；同时，前述人士及神雾集团高管还通过“天治武康1

号”资产管理计划共同持有公司股份5,283,720股，占公司总股本的0.52%。

本次减持后，前述人士间接持有公司股份情况不变，但上述减持人及神雾

集团高管不再通过“天治武康1号资产管理计划”持有公司任何股份。

三、其他相关事项说明

1、公司于2015年9月17日披露了《关于公司实际控制人、董事及高管增持

公司股份的公告》，该公告中全体增持对象承诺增持的股份自本次增持后的6个

月内不减持。本次减持未违反相关承诺。

2、本次减持不存在违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规

范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的情况。

特此公告。

神雾环保技术股份有限公司

董  事  会

2016 年 9 月 14 日