证券代码：300413         证券简称：快乐购         公告编号：2016-066

快乐购物股份有限公司

关于股东减持计划实施情况的公告

快乐购物股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司股东绵阳科技城

产业投资基金（有限合伙） （下称“绵阳基金”）的《关于减持股份计划实施

情况的说明》。绵阳基金于2016年3月17日通过公司披露股份减持计划，其减持计

划如下：

(1) 减持目的：自身资金需求

(2) 减持期间：本减持计划公告之日起三个交易日后的 6 个月内（本减持

计划公告之日起十五个交易日不得通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞

价交易方式减持股份）

 (3) 拟减持数量和比例：计划减持数量不超过 20,050,000 股，即不超过公

司股份总数的 5%（其中通过集中竞价方式减持数量不超过 8,020,000 股，即不

超过公司股份总数的 2%）

 (4) 减持价格：按市场价格减持

 (5) 减持方式：包括但不限于集中竞价、大宗交易等。

截止2016年9月22日，绵阳基金计划的减持期限届满，绵阳基金减持实施情

况如下：

股东名

称
减持方式 减持期间 减持价格 减持股份 减持比例

绵阳基

金

集中竞价 20160411 30.34 元/股 1,420,000 0.35%

集中竞价 20160504 28.31 元/股 71,900 0.02%

集中竞价 20160506 28.39 元/股 150,600 0.04%

集中竞价 20160520 24.56 元/股 127,900 0.03%

集中竞价 20160523 25.20 元/股 529,600 0.13%

集中竞价 20160524 24.67 元/股 500,000 0.12%

集中竞价 20160525 25.34 元/股 500,000 0.12%

集中竞价 20160526 24.76 元/股 220,000 0.05%

集中竞价 20160527 25.02 元/股 480,000 0.12%

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确

和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

股东名称

减持前持有股份 减持后持有股份

股数（股）
占总股本比

例（%）
股数（股） 占总股本比例（%）

绵阳基金 36,200,809  9.0276% 32,200,809  8.0301%

截止2016年9月22日，绵阳基金已经累计减持400,0000股。绵阳基金后续如

有减持计划，将按规则发布减持计划的提示性公告。

二、其他情况说明

本次减持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》和《深圳证券交易所

创业板股票上市规则》的有关规定；

三、备查文件

绵阳基金《股份减持告知函》

特此公告。

快乐购物股份有限公司董事会

                  2016 年 9 月 23 日