证券代码：600859         证券简称：王府井         编号：临 2016－060

债券代码：122189         债券简称：12 王府 01

债券代码：122190         债券简称：12 王府 02

王府井集团股份有限公司

关于公司前十大股东持股情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，

为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申

请，公司股票已于 2016 年 9 月 27 日起停牌。公司于 2016 年 9 月 27 日在《中国

证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布了《重大资产重组停牌公

告》（公告编号：临 2016-059）。

根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的有关规定，

现将本次截至停牌前 1个交易日（2016 年 9 月 26 日）公司的股东总人数、前十

大股东、前十大流通股股东的持股情况公告如下：

一、2016 年 9 月 26 日公司股东总人数

截至 2016 年 9 月 26 日，公司股东总人数为 34302 户。

二、2016 年 9 月 26 日公司前十大股东情况

序号 股东名称
持股数量

（股）

持有有

限售条

件股份

数量

（股）

持股比

例（%）
股份种类

1 北京王府井国际商业发展有限公司 296390323 0 38.18 人民币普通股

2 三胞集团南京投资管理有限公司 87325918 87325918 11.25 人民币普通股

3 北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙） 58217279 58217279 7.50 人民币普通股

4 上海懿兆实业投资有限公司 29108639 29108639 3.75 人民币普通股

5 周宇光 23138345 0 2.98 人民币普通股

6 成都工投资产经营有限公司 19641955 0 2.53 人民币普通股

7 中央汇金资产管理有限责任公司 18193110 0 2.34 人民币普通股

8 周爽 5452690 0 0.70 人民币普通股

9 章安 4280941 0 0.55 人民币普通股

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
10 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 4101221 0 0.53 人民币普通股

三、2016 年 9 月 26 日公司前十大流通股股东情况

序号 股东名称
持股数量

（股）

持股比

例（%）
股份种类

1 北京王府井国际商业发展有限公司  296390323 38.18 人民币普通股

2 周宇光 23138345 2.98 人民币普通股

3 成都工投资产经营有限公司 19641955 2.53 人民币普通股

4 中央汇金资产管理有限责任公司 18193110 2.34 人民币普通股

5 周爽 5452690 0.70 人民币普通股

6 章安 4280941 0.55 人民币普通股

7 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 4101221 0.53 人民币普通股

8
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理

计划
3964536 0.51 人民币普通股

9 交通银行－华安宝利配置证券投资基金 3779700 0.49 人民币普通股

10 香港中央结算有限公司 2532704 0.33 人民币普通股

特此公告。

王府井集团股份有限公司

 2016 年 9 月 29 日